
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 5. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 283 1897 2333 5714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

1 1001 FATİH YILMAZ 5E 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 66 9 63,00 432,667 1 1 27 34 101
% 1,77

2 1132 HAFSAKÜBRA ALTUN 5E 14 1 13,67 10 1 9,67 10 4 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 63 7 60,68 418,667 2 2 46 55 181
% 3,17

3 1453 NECİP AYAZ 5B 11 3 10,00 12 0 12,00 11 2 10,33 7 2 6,33 10 0 10,00 9 0 9,00 60 7 57,66 412,333 1 3 58 70 227
% 3,97

4 1411 ZEYNEB NUR ATMACA 5B 11 4 9,67 14 0 14,00 9 4 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 62 10 58,68 411,333 2 4 61 74 236
% 4,13

5 1121 SİMAY AKDAĞ 5G 14 1 13,67 9 6 7,00 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 58 17 52,34 396,667 1 5 87 104 342
% 5,99

6 108 BEYZANU R AKDENİZ 5C 10 5 8,33 12 2 11,33 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 59 15 53,99 388,000 1 6 106 129 432
% 7,56

7 865 ÖMER MİRAÇ GÜNDÜZ5C 13 2 12,33 10 3 9,00 9 6 7,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 58 14 53,33 387,500 2 7 108 131 439
% 7,68

8 251 ZEYNEP GÖKTAŞ 5D 12 3 11,00 10 1 9,67 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 58 13 53,68 386,000 1 8 112 135 447
% 7,82

9 121 AHMET  E SENÜK 5D 14 1 13,67 9 2 8,33 8 6 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 57 12 53,00 385,500 2 9 116 140 454
% 7,95

10 1323 AKİF KAPLAN 5C 12 3 11,00 8 3 7,00 10 4 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 58 12 54,01 383,333 3 10 128 155 488
% 8,54

11 1152 YAĞMUR ÖZAY 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 4 4 2,67 54 14 49,34 376,333 1 11 150 183 563
% 9,85

12 1340 NİSA KURNAZ 5C 11 3 10,00 7 6 5,00 12 1 11,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 2 4,33 55 12 51,00 375,833 4 12 152 185 571
% 9,99

13 704 GÖKHAN KARABAYRA 5E 12 3 11,00 10 3 9,00 9 4 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 54 17 48,34 372,667 3 13 162 199 609
% 11

14 1435 YAĞIZ ÇERİBAŞ 5E 12 3 11,00 8 3 7,00 9 5 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,00 55 14 50,33 369,500 4 14 173 213 642
% 11

15 805 ALİ TEPELTEPE 5E 10 5 8,33 12 1 11,67 9 6 7,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 53 20 46,34 365,333 5 15 186 230 699
% 12

16 1252 HİRANUR AYGÜN 5E 10 5 8,33 11 1 10,67 10 3 9,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 51 19 44,67 364,667 6 16 190 235 711
% 12

17 1303 AYŞE CEMRE AKTAŞ 5D 13 2 12,33 7 2 6,33 9 3 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 51 14 46,33 364,167 3 17 193 238 718
% 13

18 1271 MUHAMMED KAMİK 5D 10 5 8,33 12 1 11,67 6 6 4,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 55 15 50,00 364,000 4 18 194 239 719
% 13

19 1123 AHMET SÖNMEZ 5B 11 4 9,67 12 3 11,00 7 8 4,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 55 20 48,34 363,333 3 19 195 241 723
% 13

20 959 MESUT ÖRETMEN 5D 11 4 9,67 9 2 8,33 9 6 7,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 53 16 47,67 361,667 5 20 205 253 749
% 13

21 982 CEYLİN DÜNDAR 5F 11 4 9,67 8 5 6,33 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 53 20 46,34 360,667 1 21 208 256 766
% 13

22 1476 BEYZA ÇALIŞKAN 5D 11 4 9,67 13 2 12,33 8 7 5,67 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 51 23 43,34 360,167 6 22 213 261 776
% 14

23 1409 MELİH KARA 5H 14 1 13,67 9 6 7,00 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 53 22 45,67 356,667 1 23 229 280 822
% 14

24 1333 HAFSA ÇELİK 5E 12 3 11,00 8 4 6,67 9 5 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 51 20 44,34 353,333 7 24 240 293 871
% 15

25 775 SÜLEYMAN OR 5B 10 4 8,67 6 9 3,00 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 53 21 46,01 344,667 4 25 283 351 1017
% 18

26 288 AZRA SÜNNETCİ 5İ 11 4 9,67 8 6 6,00 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 50 24 41,99 344,000 1 26 286 354 1026
% 18

27 797 ADNAN ASAF ÇAYIRLI 5B 12 3 11,00 8 5 6,33 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 49 24 41,00 338,000 5 27 317 399 1133
% 20

28 1145 SÜLEYMAN 5A 8 7 5,67 10 5 8,33 10 5 8,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 50 25 41,67 337,333 2 28 322 404 1140
% 20

29 1500 HASAN ALİ KELLE 5B 10 5 8,33 9 6 7,00 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 49 26 40,33 334,000 6 29 333 424 1195
% 21

30 1177 ABDULATİF HAVOUT 5E 10 5 8,33 8 6 6,00 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 47 27 38,00 334,000 8 29 333 424 1195
% 21

31 961 EFSA Y YALÇIN 5A 8 5 6,33 6 4 4,67 10 2 9,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 48 16 42,66 332,833 3 31 342 434 1218
% 21

32 725 ZEHRA AZAK 5D 12 3 11,00 8 3 7,00 8 6 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 4 2,67 45 23 37,34 332,333 7 32 347 439 1227
% 21

33 1337 MURAT HAMZAOĞLU 5H 11 4 9,67 7 8 4,33 11 4 9,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 47 28 37,67 332,000 2 33 350 444 1232
% 22

                                                1 / 9



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 5. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 283 1897 2333 5714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

34 772 AZİZ ÇULAK 5G 10 5 8,33 8 7 5,67 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 48 27 39,00 330,667 2 34 360 455 1260
% 22

35 1414 ELA SERVET 5A 11 4 9,67 8 5 6,33 6 6 4,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 49 21 42,00 330,000 4 35 363 458 1267
% 22

36 1140 MUHAMMED E ÇAĞLAR5A 9 5 7,33 7 0 7,00 8 5 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 45 14 40,33 328,167 5 36 373 469 1303
% 23

37 1221 NUSRET KARAALTUN 5H 11 4 9,67 7 8 4,33 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 47 28 37,66 327,333 3 37 379 475 1317
% 23

38 1407 FUAT MERT AYDIN 5H 9 5 7,33 9 6 7,00 8 7 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 49 25 40,67 326,667 4 38 382 479 1329
% 23

39 742 SALİH AY 5D 11 4 9,67 8 3 7,00 6 9 3,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 48 23 40,34 324,667 8 39 394 491 1355
% 24

40 1218 DURU KALA 5F 9 5 7,33 8 2 7,33 10 5 8,33 3 2 2,33 6 4 4,67 6 1 5,67 42 19 35,66 324,667 2 39 394 491 1355
% 24

41 1141 AMİNE TAŞÇI 5E 8 7 5,67 9 3 8,00 8 7 5,67 6 3 5,00 10 0 10,00 7 3 6,00 48 23 40,34 323,500 9 41 398 499 1374
% 24

42 867 ESMA EYLÜL ÇİÇEKÇİ 5B 10 5 8,33 7 5 5,33 7 7 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 48 23 40,33 320,000 7 42 413 520 1424
% 25

43 771 ELİF NUR GÜRBÜZ 5F 10 2 9,33 7 5 5,33 7 5 5,33 5 3 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 44 20 37,32 318,333 3 43 422 532 1453
% 25

44 956 EZEL ÇEKER 5K 9 5 7,33 7 4 5,67 6 3 5,00 7 1 6,67 8 2 7,33 8 0 8,00 45 15 40,00 318,000 1 44 426 536 1460
% 26

45 1069 MİR A A ALIŞIR 5F 9 6 7,00 9 6 7,00 6 6 4,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 47 25 38,67 314,667 4 45 448 562 1531
% 27

46 593 HEVA TANRIVER 5G 11 4 9,67 5 7 2,67 8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 47 25 38,68 314,667 3 45 448 562 1531
% 27

47 886 SÜMEYYE UMUR 5B 9 6 7,00 10 5 8,33 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 46 29 36,32 314,667 8 45 448 562 1531
% 27

48 1417 EFE ERGÜN 5G 9 6 7,00 8 5 6,33 7 8 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 47 25 38,66 313,500 4 48 463 577 1556
% 27

49 1352 YAREN ÇELİK 5E 9 6 7,00 7 8 4,33 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 47 28 37,66 313,333 10 49 465 579 1561
% 27

50 1490 ESRA AKAR 5A 11 4 9,67 6 3 5,00 4 3 3,00 5 2 4,33 10 0 10,00 7 2 6,33 43 14 38,33 312,667 6 50 473 587 1576
% 28

51 1344 KAAN BEKT Ş 5A 6 8 3,33 9 5 7,33 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 46 25 37,66 312,167 7 51 476 592 1584
% 28

52 367 BURAK HUYSUZ 5K 9 6 7,00 8 7 5,67 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 45 30 35,01 311,333 2 52 480 596 1595
% 28

53 1021 ECRİN BAĞLAR 5K 10 4 8,67 8 2 7,33 7 5 5,33 6 3 5,00 6 2 5,33 2 4 0,67 39 20 32,33 310,500 3 53 486 604 1621
% 28

54 360 BUĞLEM DEMİRBAŞ 5D 11 4 9,67 3 12 -1,00 11 4 9,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 45 30 35,00 306,667 9 54 513 637 1704
% 30

55 34 EMİR ALİ ERDOĞDU 5E 9 6 7,00 6 7 3,67 7 6 5,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 2 5,33 46 22 38,67 306,500 11 55 514 638 1706
% 30

56 626 HİRANUR AKTAŞ 5K 11 4 9,67 4 11 0,33 9 5 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 5 3 4,00 45 26 36,33 306,500 4 55 514 638 1706
% 30

57 787 YAĞMUR EPDAL 5B 11 4 9,67 2 9 -1,00 8 7 5,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 48 23 40,34 306,000 9 57 519 645 1720
% 30

58 698 YUSUF ZİREK 5A 11 4 9,67 5 10 1,67 6 6 4,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 47 25 38,67 305,333 8 58 521 647 1727
% 30

59 1271 EMİNE DAĞLIOĞLU 5B 12 3 11,00 8 7 5,67 4 11 0,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 46 29 36,34 305,333 10 58 521 647 1727
% 30

60 585 ECEM NAZ Y ILMAZ 5F 8 7 5,67 7 6 5,00 9 5 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 44 28 34,67 304,667 5 60 525 653 1740
% 30

61 636 EYLÜL KARA ÇOBAN 5İ 11 4 9,67 6 3 5,00 6 3 5,00 4 4 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 39 22 31,67 303,000 2 61 531 661 1771
% 31

62 967 HESNA BİNGÖL 5F 11 4 9,67 7 8 4,33 6 8 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 6 0,00 44 28 34,66 302,333 6 62 536 671 1793
% 31

63 0 MERT ASLANTÜRK 5C 4 11 0,33 9 1 8,67 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 46 24 38,00 301,333 5 63 543 679 1808
% 32

64 523 EYÜP ARDA YIKILMAZ 5K 11 4 9,67 6 9 3,00 9 5 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 41 33 30,00 300,000 5 64 556 693 1833
% 32

65 741 ALPEREN Ş NGÜ 5D 10 4 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 9 0 9,00 4 1 3,67 38 19 31,68 298,333 10 65 568 708 1871
% 33

66 1158 AHMED EL MUSA 5D 6 8 3,33 10 5 8,33 8 6 6,00 4 3 3,00 8 2 7,33 5 3 4,00 41 27 31,99 296,833 11 66 577 719 1895
% 33
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Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

67 917 ECRİN KARA 5D 13 2 12,33 5 10 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 42 33 31,00 296,667 12 67 578 720 1897
% 33

68 715 CEYLİN TEPEÇAM 5A 8 5 6,33 8 3 7,00 8 5 6,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 38 28 28,66 295,500 9 68 583 731 1920
% 34

69 893 MEDİNE ÖZCAN 5C 9 5 7,33 9 6 7,00 5 10 1,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 43 31 32,66 292,667 6 69 597 749 1974
% 35

70 1074 HİRA NUR ALTUNER 5H 11 4 9,67 7 8 4,33 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 39 36 27,00 291,333 5 70 608 761 1999
% 35

71 0 AHMET ARİF AKDENİZ 5C 8 6 6,00 11 4 9,67 4 10 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 41 30 31,00 289,667 7 71 614 769 2020
% 35

72 158 ASMİN ASLAN 5G 11 4 9,67 6 3 5,00 5 8 2,33 6 1 5,67 6 4 4,67 3 1 2,67 37 21 30,01 289,500 5 72 615 770 2022
% 35

73 370 CEMİL KURT 5K 9 6 7,00 3 12 -1,00 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 42 33 31,01 287,333 6 73 630 789 2075
% 36

74 1406 M KEREM KASAPOĞLU 5H 9 5 7,33 8 7 5,67 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 40 34 28,67 287,333 6 73 630 789 2075
% 36

75 1654 YİĞİT ERKAN 5A 12 1 11,67 2 6 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 3 2,00 38 19 31,67 286,667 10 75 636 797 2089
% 37

76 592 YİĞİT SÖYÜK 5D 8 7 5,67 5 10 1,67 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 39 36 27,01 286,667 13 75 636 797 2089
% 37

77 924 MEHMET GÜL 5H 11 4 9,67 7 8 4,33 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 39 36 26,99 286,667 7 75 636 797 2089
% 37

78 1443 GÖKAY ŞAHİ N 5D 9 6 7,00 6 5 4,33 7 8 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 6 3 5,00 40 29 30,33 285,667 14 78 640 806 2117
% 37

79 1202 MELİSA ASTAM 5F 11 4 9,67 9 6 7,00 4 11 0,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 40 35 28,34 285,333 7 79 642 809 2120
% 37

80 1312 RANA KARDAŞ 5A 8 7 5,67 5 6 3,00 7 5 5,33 4 4 2,67 8 0 8,00 8 1 7,67 40 23 32,34 284,833 11 80 647 814 2135
% 37

81 960 YİĞİTRASİM DİNLER 5G 10 4 8,67 7 5 5,33 6 7 3,67 7 2 6,33 4 4 2,67 2 6 0,00 36 28 26,67 283,500 6 81 659 827 2163
% 38

82 0 TUANAZÜMRA AYDIN 5E 10 5 8,33 4 11 0,33 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 42 33 30,99 282,667 12 82 665 835 2179
% 38

83 644 MUHAMMED BUĞU 5H 9 6 7,00 8 7 5,67 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 39 36 27,00 282,000 8 83 669 839 2200
% 39

84 485 HAZAL AKBURU 5H 9 5 7,33 7 7 4,67 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 39 34 27,66 281,333 9 84 676 849 2219
% 39

85 470 EMİR AKDENİZ 5F 7 8 4,33 5 3 4,00 8 4 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 38 27 29,00 280,000 8 85 689 863 2247
% 39

86 1225 NİL MİNA KARA 5G 9 5 7,33 1 4 -0,33 8 3 7,00 5 5 3,33 8 1 7,67 6 3 5,00 37 21 30,00 279,000 7 86 701 876 2273
% 40

87 1456 DENİZ ÖZÇİL 5A 7 8 4,33 7 6 5,00 7 7 4,67 8 2 7,33 5 3 4,00 5 4 3,67 39 30 29,00 276,500 12 87 721 899 2336
% 41

88 570 HAMZA TAŞDEMİR 5B 9 6 7,00 7 8 4,33 6 9 3,00 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 40 35 28,33 276,000 11 88 726 904 2343
% 41

89 1199 ADA KOCAOĞLU 5D 8 6 6,00 6 3 5,00 5 8 2,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 38 27 29,00 274,167 15 89 738 919 2372
% 42

90 1281 NİSA ERDAL 5H 7 7 4,67 3 3 2,00 9 4 7,67 9 1 8,67 4 5 2,33 2 0 2,00 34 20 27,34 273,500 10 90 745 929 2386
% 42

91 756 HALİL EFE SAVAŞ 5B 12 3 11,00 4 11 0,33 6 9 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 39 36 26,99 272,667 12 91 748 933 2398
% 42

92 1014 EREN POŞUL 5E 8 3 7,00 5 1 4,67 4 8 1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 36 23 28,33 271,333 13 92 754 946 2426
% 42

93 1461 BEGÜM AKBURU 5E 9 6 7,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 40 35 28,33 271,333 13 92 754 946 2426
% 42

94 595 YUSUF ÖZTÜRK 5A 11 4 9,67 5 9 2,00 8 6 6,00 0 8 -2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 34 37 21,66 271,000 13 94 765 960 2445
% 43

95 607 İREM EROL 5K 11 4 9,67 6 7 3,67 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 33 40 19,67 270,667 7 95 767 962 2453
% 43

96 1349 BURAK ŞAĞLAM 5B 8 7 5,67 4 11 0,33 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 38 37 25,66 269,333 13 96 775 972 2477
% 43

97 1164 ESMANUR BAYRAK 5E 9 6 7,00 8 7 5,67 5 8 2,33 5 3 4,00 6 3 5,00 2 5 0,33 35 32 24,33 268,333 15 97 781 979 2498
% 44

98 1036 ALİ İLKER SARI 5İ 11 4 9,67 4 7 1,67 4 4 2,67 4 2 3,33 7 0 7,00 3 7 0,67 33 24 25,01 266,500 3 98 793 1000 2550
% 45

99 0 AYŞE GÜL IŞIK 5İ 10 5 8,33 7 8 4,33 4 11 0,33 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 38 37 25,66 264,667 4 99 799 1013 2584
% 45
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Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

100 1139 NUR EL HALEF 5B 8 7 5,67 10 5 8,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 36 39 23,00 262,667 14 100 811 1027 2625
% 46

101 782 UMUTCAN BA RAN 5F 10 5 8,33 5 9 2,00 4 11 0,33 1 9 -2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 39 35 27,33 260,667 9 101 827 1049 2678
% 47

102 1226 ELİF YIKILMAZ 5G 9 6 7,00 5 2 4,33 5 8 2,33 4 5 2,33 8 1 7,67 1 6 -1,00 32 28 22,66 259,500 8 102 831 1054 2699
% 47

103 1248 ECRİN ALAT LI 5K 10 5 8,33 5 10 1,67 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 36 39 23,00 258,000 8 103 837 1065 2729
% 48

104 0 ELİF AKSOY 5A 10 5 8,33 8 7 5,67 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 33 42 19,00 257,333 14 104 842 1071 2746
% 48

105 901 YAĞMUR NAZ AVCI 5G 9 6 7,00 3 4 1,67 6 8 3,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 34 31 23,67 256,167 9 105 850 1084 2779
% 49

106 1466 HAVVA TEKİ N 5A 9 6 7,00 4 6 2,00 7 7 4,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 33 36 21,01 255,333 15 106 859 1094 2800
% 49

107 860 HACER BUSE MESTİ 5F 10 5 8,33 6 9 3,00 4 11 0,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 36 39 23,00 253,333 10 107 875 1111 2849
% 50

108 1112 ÖM ERMETE DOĞRUL  5 9 2,00 6 6 4,00 6 7 3,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 36 32 25,34 252,167 1 108 886 1123 2881
% 50

109 252 ABDULHADİ KALAYCI 5A 7 8 4,33 4 4 2,67 7 8 4,33 4 5 2,33 9 1 8,67 31 26 22,33 250,500 16 109 905 1146 2931
% 51

110 346 FADİME NUR ÖNEY 5H 11 4 9,67 7 8 4,33 5 9 2,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 30 43 15,67 250,167 11 110 906 1147 2937
% 51

111 1072 AHMETALİ GEDİK 5A 9 6 7,00 4 6 2,00 4 9 1,00 6 3 5,00 8 2 7,33 3 6 1,00 34 32 23,33 248,333 17 111 920 1165 2990
% 52

112 724 EMİNE MELE K TOPAL 5H 8 7 5,67 4 10 0,67 5 10 1,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 38 36 26,00 248,000 12 112 922 1167 2997
% 52

113 769 TUANA ÇAKIR 5D 9 6 7,00 6 9 3,00 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 34 41 20,34 246,667 16 113 931 1180 3022
% 53

114 1305 BERA ALTUN 5H 11 3 10,00 6 9 3,00 5 9 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 30 43 15,67 246,667 13 113 931 1180 3022
% 53

115 1497 OZAN YILMAZ  7 8 4,33 8 7 5,67 5 9 2,00 6 3 5,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 33 40 19,67 246,167 2 115 939 1189 3037
% 53

116 1495 ESMAGÜ L GÜMÜŞ 5B 11 4 9,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 35 40 21,67 245,333 15 116 946 1197 3060
% 54

117 1144 ESMANUR ASTAM 5D 8 7 5,67 4 10 0,67 7 6 5,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 33 39 20,01 244,667 17 117 951 1204 3080
% 54

118 1117 ENES KA LAYCI 5C 4 7 1,67 6 0 6,00 4 2 3,33 5 2 4,33 5 1 4,67 1 2 0,33 25 14 20,33 244,333 8 118 954 1207 3086
% 54

119 1818 SEDEFREYHA NAYDOĞAN5İ 6 8 3,33 5 3 4,00 5 5 3,33 3 3 2,00 7 2 6,33 3 4 1,67 29 25 20,66 244,000 5 119 958 1211 3093
% 54

120 1480 BERAT ERKUL 5D 8 4 6,67 5 10 1,67 5 9 2,00 3 7 0,67 9 1 8,67 3 6 1,00 33 37 20,68 242,833 18 120 969 1223 3119
% 55

121 473 ESLEM TÜRELİ 5A 9 6 7,00 6 9 3,00 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 30 45 15,00 242,667 18 121 971 1225 3123
% 55

122 1488 MELİKE SÖĞÜT 5B 9 6 7,00 6 9 3,00 4 11 0,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 34 41 20,33 242,000 16 122 976 1230 3135
% 55

123 1233 ESİLA YÜKSELER 5H 9 6 7,00 4 7 1,67 6 7 3,67 3 5 1,33 4 5 2,33 3 7 0,67 29 37 16,67 239,833 14 123 1013 1272 3209
% 56

124 1320 GÜLSENA ALTUN 5A 8 6 6,00 3 8 0,33 5 8 2,33 4 2 3,33 9 1 8,67 2 3 1,00 31 28 21,66 239,500 19 124 1015 1274 3213
% 56

125 0 BELİNAY ER G* 5A 10 3 9,00 4 10 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 7 1 6,67 2 6 0,00 30 32 19,34 239,500 19 124 1015 1274 3213
% 56

126 713 NURANSU AYGÜN 5D 10 5 8,33 4 11 0,33 5 10 1,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 33 42 19,00 238,667 19 126 1023 1282 3233
% 57

127 1427 ESMA ÇOTAK 5H 9 6 7,00 4 11 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 33 42 19,00 238,667 15 126 1023 1282 3233
% 57

128 596 IRMAK CAN 5F 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 33 42 19,00 238,667 11 126 1023 1282 3233
% 57

129 711 SUDENAZ ZİREK 5H 10 5 8,33 6 9 3,00 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 30 45 15,00 238,000 16 129 1032 1291 3247
% 57

130 661 NEHİR  NİS A YAZICI 5K 9 6 7,00 5 10 1,67 6 9 3,00 3 6 1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 31 43 16,67 237,500 9 130 1036 1297 3260
% 57

131 1415 ECRİN UZUNDAĞ 5İ 10 5 8,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 35 40 21,66 236,000 6 131 1049 1311 3304
% 58

132 1354 ESRA GEDRO 5F 9 6 7,00 7 8 4,33 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 28 47 12,33 236,000 12 131 1049 1311 3304
% 58
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 5. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 283 1897 2333 5714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

133 770 UĞUR MOLDUR 5D 10 5 8,33 3 5 1,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 32 36 19,99 235,333 20 133 1056 1320 3324
% 58

134 678 CİVAN YILDIR M 5H 8 7 5,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 29 46 13,67 234,667 17 134 1063 1329 3344
% 59

135 22 AHMET CAN TOSYALI 5A 10 5 8,33 2 7 -0,33 5 9 2,00 4 5 2,33 6 3 5,00 27 29 17,33 233,333 21 135 1071 1340 3373
% 59

136 1429 HİLAL NUR BULUT 5G 12 3 11,00 3 9 0,00 3 6 1,00 3 6 1,00 4 4 2,67 0 5 -1,67 25 33 14,00 232,000 10 136 1080 1349 3408
% 60

137 1313 YUSUF KARAGÜN 5F 9 6 7,00 5 10 1,67 4 11 0,33 4 5 2,33 6 4 4,67 4 6 2,00 32 42 18,00 231,500 13 137 1084 1355 3426
% 60

138 899 İSMAİLA ME TKÖYLÜ 5F 8 7 5,67 4 10 0,67 4 9 1,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 33 39 20,01 230,667 14 138 1091 1363 3448
% 60

139 491 ESRANİL DEMİR 5İ 9 4 7,67 4 11 0,33 4 11 0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 32 41 18,33 230,000 7 139 1093 1365 3462
% 61

140 1039 EMİNE ŞE 5B 7 8 4,33 5 10 1,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 33 42 19,00 229,333 17 140 1101 1373 3478
% 61

141 164 ASMİN BADE AKTAŞ 5İ 8 7 5,67 4 11 0,33 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 30 45 14,99 228,667 8 141 1111 1385 3502
% 61

142 1285 HİRANUR ÖZAY 5B 9 6 7,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 31 44 16,34 227,333 18 142 1121 1396 3534
% 62

143 1253 ELANUR ÖDEN 5H 8 7 5,67 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 31 44 16,33 227,333 18 142 1121 1396 3534
% 62

144 1412 ÖMER ASAF ÇEBİ 5K 8 7 5,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 31 44 16,34 227,333 10 142 1121 1396 3534
% 62

145 1322 MELİH TÜRELİ 5K 10 5 8,33 6 9 3,00 3 11 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 29 45 14,00 227,333 10 142 1121 1396 3534
% 62

146 1267 AY* AKSOY 5G 10 5 8,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 35 40 21,65 226,667 11 146 1132 1407 3557
% 62

147 494 E V İ N A K S O Y 5C 11 4 9,67 5 10 1,67 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 28 47 12,34 226,667 9 146 1132 1407 3557
% 62

148 1295 ELİKE KAYA 5K 8 5 6,33 4 7 1,67 3 5 1,33 0 5 -1,67 8 1 7,67 2 6 0,00 25 29 15,33 226,000 12 148 1139 1416 3574
% 63

149 1236 MUSTAFA DOĞAN 5H 4 10 0,67 8 6 6,00 6 9 3,00 4 6 2,00 3 6 1,00 4 6 2,00 29 43 14,67 225,500 19 149 1148 1426 3590
% 63

150 1205 ZEYNEP BÖLÜKBAŞ 5E 9 5 7,33 4 10 0,67 4 9 1,00 4 6 2,00 3 6 1,00 5 5 3,33 29 41 15,33 224,833 16 150 1154 1435 3608
% 63

151 586 HASAN EKİN 5C 9 4 7,67 2 3 1,00 2 2 1,33 3 5 1,33 3 2 2,33 19 16 13,66 224,167 10 151 1164 1445 3624
% 63

152 1138 ECRİN TOPAÇ 5C 6 9 3,00 6 9 3,00 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 30 45 15,00 224,000 11 152 1165 1446 3626
% 63

153 1011 BEYZA YANIK 5E 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 30 45 15,00 224,000 17 152 1165 1446 3626
% 63

154 0 EG*T  KU 5A 6 5 4,33 2 5 0,33 6 7 3,67 3 4 1,67 6 2 5,33 1 3 0,00 24 26 15,33 222,500 22 154 1180 1463 3678
% 64

155 1155 MERT ÖZEY 5B 7 8 4,33 5 10 1,67 4 11 0,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 32 43 17,66 221,333 19 155 1188 1472 3695
% 65

156 747 SONER ATIŞ 5B 7 8 4,33 6 9 3,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 26 48 9,99 220,833 20 156 1192 1477 3704
% 65

157 721 ÖMER İŞLER 5C 8 7 5,67 6 8 3,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 3 3,00 29 42 15,00 220,500 12 157 1202 1488 3724
% 65

158 784 YUSUF EFE YILDIZ 5İ 11 4 9,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 27 48 11,01 218,667 9 158 1221 1509 3765
% 66

159 973 ÖMER AZİZİ 5F 6 9 3,00 3 11 -0,67 7 8 4,33 4 6 2,00 7 2 6,33 3 7 0,67 30 43 15,66 217,500 15 159 1227 1519 3787
% 66

160 950 HATİCE ABDULHAY 5K 5 10 1,67 9 6 7,00 6 9 3,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 25 49 8,68 217,500 13 159 1227 1519 3787
% 66

161 1220 BAHRİ  EFE ANDAÇ 5F 9 6 7,00 1 14 -3,67 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 47 12,33 217,333 16 161 1229 1521 3792
% 66

162 1180 YUSUF ALADAĞ 5D 7 7 4,67 4 5 2,33 5 7 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 24 41 10,34 214,667 21 162 1253 1549 3869
% 68

163 1304 YAĞMUR ESİ N BİLGİN 5C 7 3 6,00 0 5 -1,67 2 2 1,33 4 2 3,33 7 1 6,67 20 13 15,66 214,000 13 163 1258 1556 3884
% 68

164 191 AYSU ABATAY 5İ 7 8 4,33 3 5 1,33 5 6 3,00 1 2 0,33 1 1 0,67 2 2 1,33 19 24 10,99 212,833 10 164 1272 1576 3924
% 69

165 1518 BEREN SEVİNÇ 5E 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 47 12,33 212,667 18 165 1273 1577 3926
% 69
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 5. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 283 1897 2333 5714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

166 1428 EFE ATAMAN 5E 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 28 47 12,33 212,667 18 165 1273 1577 3926
% 69

167 962 YİĞİT EFE AYDEMİR 5K 7 8 4,33 4 11 0,33 7 8 4,33 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 26 48 9,99 211,500 14 167 1285 1591 3957
% 69

168 1077 ENES BUĞRA YEŞİLKIR5F 6 9 3,00 7 8 4,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 26 48 9,99 211,500 17 167 1285 1591 3957
% 69

169 1368 DOĞAN DALARSLAN 5G 5 9 2,00 4 11 0,33 8 7 5,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 27 47 11,33 211,333 12 169 1287 1594 3964
% 69

170 1019 MELİH SÖNMEZSOY 5D 8 7 5,67 3 9 0,00 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 27 45 12,01 210,667 22 170 1294 1601 3983
% 70

171 904 YASİN 5H 6 9 3,00 8 7 5,67 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 26 49 9,67 210,667 20 170 1294 1601 3983
% 70

172 1483 MHÜSEYİN Ö *ÜR K 4A 7 8 4,33 3 12 -1,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 28 32 17,33 210,000 1 172 1300 1610 4000
% 70

173 1392 K A  YR A B E K A R 5G 5 10 1,67 1 3 0,00 5 7 2,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 27 34 15,67 209,333 13 173 1304 1614 4011
% 70

174 1033 MİRAÇ KESKİN 5G 10 5 8,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 27 48 11,00 209,333 13 173 1304 1614 4011
% 70

175 719 BERAT EYÜP DAĞAN 5B 5 9 2,00 6 9 3,00 6 8 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 25 47 9,33 207,500 21 175 1330 1642 4067
% 71

176 793 YASİN YARAT 5H 6 9 3,00 7 8 4,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 50 8,33 207,333 21 176 1331 1643 4069
% 71

177 1462 MUHAMMED İNCE 5 6 9 3,00 4 7 1,67 6 8 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 7 -2,33 24 43 9,67 207,167 1 177 1335 1648 4082
% 71

178 241 AYŞENUR YAVUZ 5K 8 7 5,67 4 11 0,33 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 49 9,67 206,000 15 178 1343 1659 4109
% 72

179 100 KEVSER GÜNDÜZ 5A 8 7 5,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 30 45 15,00 205,333 23 179 1351 1668 4132
% 72

180 767 MUSTAFA  L ALTIYAP*A5A 6 9 3,00 2 7 -0,33 4 10 0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 3 1 2,67 27 35 15,35 205,000 24 180 1356 1673 4143
% 73

181 1244 ECENAZ ARABACI 5K 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 27 48 10,99 204,667 16 181 1359 1678 4150
% 73

182 1357 BAHAR TANR IVERDİ 5F 8 7 5,67 5 10 1,67 4 10 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 25 49 8,68 204,667 18 181 1359 1678 4150
% 73

183 1296 DUYGU TANRIVERD 5E 6 9 3,00 7 8 4,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 51 6,99 204,000 20 183 1369 1690 4170
% 73

184 1237 MELİSSENA GÖKDAĞ 5İ 7 8 4,33 3 12 -1,00 8 7 5,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 24 51 7,01 204,000 11 183 1369 1690 4170
% 73

185 863 EMİRHAN ÇARPAR 5D 6 9 3,00 4 10 0,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 26 48 10,00 203,333 23 185 1374 1695 4181
% 73

186 1054 AYKUT  KAR AÇOBAN  7 8 4,33 2 13 -2,33 4 10 0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 30 44 15,34 202,667 3 186 1381 1704 4201
% 74

187 1377 ARDA ESER 5E 6 9 3,00 4 11 0,33 5 8 2,33 1 4 -0,33 7 2 6,33 2 8 -0,67 25 42 10,99 202,333 21 187 1385 1710 4213
% 74

188 380 CEMRE E YILMAZ 5D 6 7 3,67 2 13 -2,33 4 7 1,67 5 4 3,67 5 2 4,33 5 5 3,33 27 38 14,34 201,333 24 188 1392 1718 4235
% 74

189 791 IRMAK NUR TÜRKMEN 5H 6 9 3,00 3 8 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 46 9,66 201,333 22 188 1392 1718 4235
% 74

190 712 NİSANUR GÖK 5E 8 7 5,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 27 48 11,00 200,000 22 190 1402 1729 4260
% 75

191 1410 RİMA S HADDAD 5K 7 4 5,67 5 7 2,67 2 6 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 20 41 6,35 200,000 17 190 1402 1729 4260
% 75

192 0 A ER  * A *SLC* 5D 3 12 -1,00 7 8 4,33 6 9 3,00 2 7 -0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 25 48 9,00 199,667 25 192 1409 1737 4272
% 75

193 493 HİRANUR ITAK 5G 9 6 7,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 50 8,33 198,000 15 193 1424 1754 4314
% 75

194 617 KUZEY EIBAGDADİ 5G 7 8 4,33 4 9 1,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 0 10 -3,33 22 50 5,33 197,500 16 194 1427 1758 4328
% 76

195 984 ELE ELHALİL 5G 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 29 46 13,67 197,333 17 195 1428 1760 4333
% 76

196 876 YAĞMUR ÇONTAY 5A 4 11 0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 26 49 9,67 196,667 25 196 1435 1767 4347
% 76

197 1332 CEMAL MUSA 5B 3 12 -1,00 10 5 8,33 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 26 49 9,67 196,667 22 196 1435 1767 4347
% 76

198 0 ABDULREZAK HOCA 5F 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 26 49 9,67 196,667 19 196 1435 1767 4347
% 76
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 5. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 283 1897 2333 5714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

199 0 BEDRİR ZGA BOZKURT5C 4 3 3,00 2 2 1,33 2 2 1,33 1 1 0,67 3 1 2,67 0 3 -1,00 12 12 8,00 194,833 14 199 1446 1782 4388
% 77

200 919 SEFA ATALAY 5İ 6 9 3,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 25 50 8,33 193,333 12 200 1457 1798 4432
% 78

201 1023 BEDİRHAN D OGN 5C 7 8 4,33 5 9 2,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 24 49 7,67 192,833 15 201 1461 1802 4449
% 78

202 1343 B A D E K I L I Ç 5D 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 26 49 9,66 192,000 26 202 1471 1812 4471
% 78

203 1369 YAKUP YIKILMA Z 5İ 7 8 4,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 1 8 -1,67 27 47 11,33 191,500 13 203 1476 1818 4491
% 79

204 231 AYŞENUR AKKA*A 5C 8 6 6,00 3 8 0,33 3 10 -0,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 21 45 6,00 191,000 16 204 1480 1823 4508
% 79

205 1310 SÜMEYY E ALTUN 5B 6 9 3,00 2 10 -1,33 5 7 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 23 45 8,00 190,167 23 205 1486 1829 4521
% 79

206 800 ZEHRA KILIÇ 5G 8 7 5,67 4 11 0,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 22 53 4,32 188,000 18 206 1508 1853 4580
% 80

207 710 ŞEHMUZ ÇETİNKAYA 5H 5 7 2,67 1 8 -1,67 5 9 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 0 8 -2,67 22 40 8,66 187,167 23 207 1514 1863 4607
% 81

208 0 UMUT KESKİN 5E 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 52 5,67 186,667 23 208 1516 1865 4612
% 81

209 851 BARAN İPEK 5E 3 12 -1,00 5 10 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 23 52 5,66 186,667 23 208 1516 1865 4612
% 81

210 798 GI * DERVİŞ 5A 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 23 52 5,66 186,667 26 208 1516 1865 4612
% 81

211 281 AZRA KA KAYMAK 5H 8 7 5,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 23 52 5,66 186,667 24 208 1516 1865 4612
% 81

212 748 ŞEVİN TALY AK 5C 5 9 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 22 52 4,67 185,333 17 212 1525 1875 4649
% 81

213 1405 ECRİN YAZICI 5C 6 9 3,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 23 51 5,99 184,000 18 213 1541 1893 4686
% 82

214 1440 HAMZAZ DABBAK 5G 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 9 1,00 1 1 0,67 0 1 -0,33 1 5 -0,67 16 36 4,00 180,167 19 214 1565 1928 4781
% 84

215 676 ADAR SÖĞÜT 5İ 5 10 1,67 3 10 -0,33 4 4 2,67 12 24 4,01 179,000 14 215 1574 1941 4812
% 84

216 1280 ÖMERYENMEZ 5C 7 8 4,33 6 9 3,00 1 14 -3,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 22 53 4,32 178,667 19 216 1576 1944 4818
% 84

217 1182 EMİRHAN AKBURU 5E 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 53 4,33 178,667 25 216 1576 1944 4818
% 84

218 1223 E  Ü*ANY YANIK  1 13 -3,33 6 8 3,33 6 9 3,00 0 6 -2,00 4 3 3,00 3 7 0,67 20 46 4,67 177,167 4 218 1592 1965 4868
% 85

219 734 ROJDA YIKILMAZ 5D 5 10 1,67 3 11 -0,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 25 49 8,66 176,667 27 219 1595 1968 4875
% 85

220 1090 ZEYNEP İLTÜ *R 5C 7 8 4,33 1 10 -2,33 3 10 -0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 22 47 6,33 176,667 20 219 1595 1968 4875
% 85

221 613 MEHMET SEYDE 5E 4 11 0,33 4 7 1,67 5 9 2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 19 50 2,34 174,833 26 221 1612 1988 4922
% 86

222 1270 ZÜLAL * ÇEP 5H 8 7 5,67 2 11 -1,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 21 52 3,67 174,667 25 222 1614 1990 4925
% 86

223 849 KADİR YİĞİT 5D 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 53 4,33 174,000 28 223 1619 1995 4935
% 86

224 816 ŞAHR ELHAMUD  G 2 6 0,00 5 10 1,67 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 19 49 2,67 173,333 1 224 1626 2004 4960
% 87

225 1782 ESMA  NUR DURAS 5G 9 6 7,00 3 12 -1,00 1 13 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 21 53 3,33 172,667 20 225 1630 2008 4975
% 87

226 842 ECRİN YILMAZ 5H 7 8 4,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 21 53 3,33 171,500 26 226 1637 2018 4995
% 87

227 0 * İ  M  N 5K 5 10 1,67 2 12 -2,00 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 52 4,67 171,333 18 227 1638 2019 4998
% 87

228 621 MAHİR ABAKAY 5İ 6 9 3,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 21 54 3,01 170,667 15 228 1641 2022 5004
% 88

229 1149 UMUTMETE DURMUŞ 5B 6 9 3,00 2 12 -2,00 5 9 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 19 52 1,67 169,667 24 229 1649 2031 5032
% 88

230 1424 OZAN KARAKOÇ 5K 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 20 54 2,00 168,167 19 230 1654 2038 5054
% 88

231 300 ECRİN NUR ÇEV İK 5E 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 21 53 3,33 168,000 27 231 1657 2041 5059
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 5. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 283 1897 2333 5714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

232 455 BEYZANUR KORKMAZ 5G 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 20 55 1,66 167,333 21 232 1663 2047 5070
% 89

233 1400 MİHRİMAH D U AN 5G 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 20 55 1,67 167,333 21 232 1663 2047 5070
% 89

234 623 MEDİNE YAS AK 5G 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 24 51 7,01 166,667 23 234 1671 2055 5082
% 89

235 449 ECRİN AZBAY  3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 22 52 4,67 165,500 5 235 1680 2067 5114
% 89

236 528 GÖKHAN SARAR 5F 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 22 53 4,34 164,667 20 236 1685 2072 5128
% 90

237 0 * * 5İ 1 13 -3,33 3 12 -1,00 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 20 54 2,01 164,667 16 236 1685 2072 5128
% 90

238 1277 MİRAÇ ŞEN 5K 4 11 0,33 4 11 0,33 3 11 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 21 53 3,33 163,333 20 238 1697 2088 5159
% 90

239 0 F İ*C* E Ç* İ* A 4A 1 10 -2,33 3 9 0,00 4 7 1,67 3 6 1,00 4 4 2,67 2 4 0,67 17 40 3,68 161,833 2 239 1706 2098 5197
% 91

240 138 ALİYE ALAVAYS 5F 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 21 54 3,00 161,333 21 240 1709 2101 5201
% 91

241 1379 BERAT SAYHAN 5F 3 12 -1,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 21 54 3,01 161,333 21 240 1709 2101 5201
% 91

242 738 RUHŞEN ŞALCI 5B 5 10 1,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 22 53 4,33 160,000 25 242 1716 2110 5220
% 91

243 1275 RAMAZAN GÖKALP 5H 6 9 3,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 19 56 0,33 159,333 27 243 1719 2114 5227
% 91

244 0 MUNAMMEB GEDRO  3 9 0,00 3 7 0,67 4 10 0,67 0 9 -3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 16 49 -0,33 158,833 6 244 1724 2120 5236
% 92

245 905 KEREM DİNÇ 5K 3 12 -1,00 4 10 0,67 4 10 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 19 54 1,01 158,667 21 245 1725 2121 5241
% 92

246 1290 ERDEM TALYAK 5İ 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 2 5 0,33 17 51 0,00 158,500 17 246 1728 2124 5247
% 92

247 1222 SİNAN MİDİLL İ 5F 5 9 2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 17 55 -1,34 157,500 23 247 1737 2134 5272
% 92

248 429 ECEMNUR SARIASLAN 5B 2 13 -2,33 4 11 0,33 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 21 54 2,99 156,667 26 248 1741 2138 5285
% 92

249 1486 YUSUF KARAÇOBAN 5A 3 11 -0,67 4 10 0,67 4 11 0,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 18 55 -0,33 155,333 27 249 1747 2149 5306
% 93

250 0 SAN A ALAJATİ 5H 5 10 1,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 19 56 0,34 154,667 28 250 1750 2153 5314
% 93

251 1326 BEYZA YIKI LMAZ 5G 5 10 1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 17 58 -2,33 152,667 24 251 1766 2171 5353
% 94

252 1300 MİRAÇ SEKM AN 5C 6 9 3,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 19 56 0,34 150,000 21 252 1776 2185 5389
% 94

253 1249 NESL İ*N ÇETİ KAYA 5D 1 14 -3,67 6 9 3,00 5 10 1,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 16 59 -3,67 149,333 29 253 1784 2194 5404
% 95

254 1274 AYŞE ÖZDEMİR 5K 4 11 0,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 16 59 -3,67 149,333 22 253 1784 2194 5404
% 95

255 645 MUHAMMED YOĞURTÇU5G 2 13 -2,33 4 11 0,33 6 9 3,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 16 59 -3,67 149,333 25 253 1784 2194 5404
% 95

256 553 A A N*HFCO K*BOF*LY 2 7 -0,33 2 5 0,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 2 3 1,00 2 6 0,00 10 33 -1,00 149,000 7 256 1788 2199 5411
% 95

257 812 ALİKEREM YAMAN 5B 4 10 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 18 56 -0,66 148,667 27 257 1790 2201 5414
% 95

258 635 ROBENTO N CARLOS 5İ 4 10 0,67 4 11 0,33 1 12 -3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 18 54 0,00 148,000 18 258 1791 2204 5427
% 95

259 604 GÜLLÜSAH Ç ONTAY 5A 4 9 1,00 2 11 -1,67 3 11 -0,67 3 5 1,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 16 51 -1,01 147,833 28 259 1795 2209 5437
% 95

260 750 SALİH BEKÇİ 5A 4 9 1,00 2 5 0,33 1 11 -2,67 1 7 -1,33 3 5 1,33 11 37 -1,34 147,000 29 260 1799 2213 5445
% 95

261 1383 ZEYNEP ÖĞÜT 5B 3 12 -1,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 18 57 -0,99 146,667 28 261 1800 2214 5447
% 95

262 1636 SERDER HAMROKULO 5F 5 10 1,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 18 57 -1,00 146,667 24 261 1800 2214 5447
% 95

263 499 EYMEN ERDEN 5D 9 5 7,33 1 12 -3,00 0 15 -5,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 16 56 -2,68 146,000 30 263 1806 2220 5461
% 96

264 777 EREN * *R ÜNAL 5C 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 19 56 0,33 145,333 22 264 1808 2222 5468
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 5. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 283 1897 2333 5714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,04 6 7 4,02 6 7 3,75 5 5 2,92 6 4 4,75 4 5 2,54 35 34 24,02 262,810

Okul Ortalaması 8 7 5,21 5 8 2,41 6 8 2,84 4 5 2,46 6 4 4,41 4 6 1,83 32 38 19,16 239,330

KATILIMLAR

265 537 ENES VAROL  2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 20 55 1,67 144,000 8 265 1812 2227 5486
% 96

266 687 S  İ R İ M ELM    AS 5K 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 17 58 -2,34 143,333 23 266 1813 2228 5490
% 96

267 1441 ALEYNA NUR GEDİK 5F 6 9 3,00 3 12 -1,00 0 15 -5,00 1 9 -2,00 5 4 3,67 3 7 0,67 18 56 -0,66 142,833 25 267 1817 2233 5501
% 96

268 0 MUHA MED DABBAGH 5H 4 10 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 19 55 0,67 142,667 29 268 1819 2235 5504
% 96

269 184 AYA SECKAR 5C 1 14 -3,67 4 11 0,33 4 9 1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 17 56 -1,68 142,667 23 268 1819 2235 5504
% 96

270 1200 EFE KAAN YALÇIN 5A 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 18 57 -0,99 142,000 30 270 1824 2241 5515
% 97

271 7 FATMA SAĞLAM 5 3 12 -1,00 3 11 -0,67 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 17 56 -1,67 141,500 2 271 1827 2247 5524
% 97

272 0 *A   * İB* 5İ 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 10 1,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 15 60 -4,99 141,333 19 272 1828 2248 5526
% 97

273 566 HAMZA ARAB 5C 1 6 -1,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 2 3 1,00 1 2 0,33 1 3 0,00 6 25 -2,34 136,333 24 273 1845 2273 5595
% 98

274 1134 DİLANNUR ÖZCAN 5C 3 12 -1,00 1 14 -3,67 4 10 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 16 57 -3,00 133,500 25 274 1854 2284 5620
% 98

275 1214 EMİRA ELSAĞİR 5G 2 13 -2,33 3 11 -0,67 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 17 57 -2,00 131,333 26 275 1859 2292 5634
% 99

276 14300 HAMZA EVİN 5F 6 9 3,00 1 13 -3,33 2 13 -2,33 0 9 -3,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 13 59 -6,66 129,000 26 276 1864 2298 5643
% 99

277 1401 HÜSEYİN AKSUNGUR 5H 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 16 59 -3,67 126,000 30 277 1871 2305 5659
% 99

278 666 NURCİHAN ZİREK 5İ 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 13 62 -7,67 120,667 20 278 1881 2317 5683
% 99

279 662 MUSAB KILIÇ 5E 0 15 -5,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 14 59 -5,67 117,500 28 279 1884 2320 5689
% 100

280 696 NİSANUR ASTAM 5F 4 11 0,33 1 12 -3,00 1 13 -3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 10 62 -10,67107,333 27 280 1891 2327 5699
% 100

281 852 BEYZA YAMAN 5C 2 13 -2,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 10 65 -11,67106,000 26 281 1892 2328 5700
% 100

282 1315 BERAA İ İBRAHİM 5E 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 11 64 -10,33104,667 29 282 1893 2329 5701
% 100

283 0 *DR AD A LA E 5K 0 0 0,00
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