
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 7. SINIF 2022-2023 LGS 4.DENEME 273 950 3308 9932

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490

Okul Ortalaması 8 11 4,09 4 10 0,90 7 11 2,86 4 5 2,77 5 5 3,22 4 5 2,07 31 47 15,91 178,380

KATILIMLAR

1 421 MUHAMMET 7E 16 4 14,67 16 1 15,67 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 67 20 60,34 383,000 1 1 3 141 770
% 7,75

2 1388 ŞAFAKBIRAN ATALAY 7İ 15 5 13,33 11 3 10,00 17 3 16,00 6 4 4,67 7 2 6,33 10 0 10,00 66 17 60,33 372,200 1 2 6 182 909
% 9,15

3 92 ÖMER YÜKSEL 7H 15 4 13,67 9 6 7,00 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 70 14 65,34 371,600 1 3 7 184 924
% 9,30

4 589 YİĞİTEGE ÖZSOY 7H 15 5 13,33 8 2 7,33 18 2 17,33 6 1 5,67 9 1 8,67 3 0 3,00 59 11 55,33 358,400 2 4 11 239 1110
% 11

5 210 ELİF ÖZTÜRK 7K 12 5 10,33 12 2 11,33 16 2 15,33 8 0 8,00 9 1 8,67 4 3 3,00 61 13 56,66 357,200 1 5 12 245 1132
% 11

6 480 GÖRKEM OTACI 7H 12 7 9,67 10 3 9,00 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 7 2 6,33 64 16 58,67 352,400 3 6 14 266 1215
% 12

7 235 HİLAL KAYA 7B 14 5 12,33 3 6 1,00 19 0 19,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 61 15 56,00 339,200 1 7 18 321 1416
% 14

8 70 NUR MELEK YURTSEVEN7F 12 8 9,33 14 3 13,00 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 62 24 54,00 339,200 1 7 18 321 1416
% 14

9 575 FEYZA ÜSTÜN 7F 12 6 10,00 9 0 9,00 14 4 12,67 9 0 9,00 7 2 6,33 9 0 9,00 60 12 56,00 336,800 2 9 20 334 1463
% 15

10 555 KEREM UTKU KILIÇ 7C 14 6 12,00 7 9 4,00 15 3 14,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 61 23 53,33 326,000 1 10 31 385 1656
% 17

11 462 BERRA GÜLER 7F 15 4 13,67 3 0 3,00 13 4 11,67 8 1 7,67 7 2 6,33 7 1 6,67 53 12 49,01 312,200 3 11 41 473 1958
% 20

12 814 DUYGU KARİP 7K 14 6 12,00 11 5 9,33 10 9 7,00 7 2 6,33 9 1 8,67 6 3 5,00 57 26 48,33 311,000 2 12 43 477 1973
% 20

13 147 RİNE HA OUT 7H 13 7 10,67 10 7 7,67 12 7 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 58 28 48,67 310,400 4 13 44 483 1991
% 20

14 55 SEM NUR K R ÇO  N 7B 14 4 12,67 8 2 7,33 9 6 7,00 8 2 7,33 7 2 6,33 7 1 6,67 53 17 47,33 304,400 2 14 49 523 2122
% 21

15 811 ÖMER FARUK AKKAYA 7G 14 6 12,00 10 5 8,33 10 8 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 5 3 4,00 54 27 44,99 302,600 1 15 50 530 2165
% 22

16 75 BERAT DENİZ 7E 14 6 12,00 2 4 0,67 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 0 4,00 52 17 46,34 300,200 2 16 52 544 2218
% 22

17 419 EFE PINAR 7C 13 7 10,67 8 11 4,33 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 58 31 47,66 295,400 2 17 56 572 2323
% 23

18 544 CEREN ELİF ŞEN 7D 11 9 8,00 5 7 2,67 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 54 28 44,67 293,600 1 18 58 586 2365
% 24

19 1 İNANÇ TEKİN 7H 15 5 13,33 3 7 0,67 12 5 10,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 54 23 46,32 293,000 5 19 60 590 2383
% 24

20 311 ELA NAZ BURU 7D 15 5 13,33 6 1 5,67 8 8 5,33 7 2 6,33 8 1 7,67 7 1 6,67 51 18 45,00 290,600 2 20 63 608 2431
% 24

21 301 TUANA URLU 7D 12 8 9,33 4 2 3,33 12 7 9,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 52 22 44,66 282,800 3 21 70 669 2609
% 26

22 54 MEHMETHAN ZENGİN 7A 12 5 10,33 4 1 3,67 9 5 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 51 14 46,33 282,200 1 22 71 676 2621
% 26

23 313 KAYRA BEKTAŞ 7A 12 5 10,33 4 9 1,00 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 53 26 44,33 277,400 2 23 77 727 2766
% 28

24 964 EGE ÇINAR GÜLKAN 7K 12 7 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 46 18 39,99 276,800 3 24 78 733 2782
% 28

25 1385 ÜLKÜ HİLAL BİLAL 7E 9 5 7,33 9 4 7,67 12 7 9,67 6 4 4,67 5 4 3,67 4 3 3,00 45 27 36,01 275,600 3 25 82 748 2821
% 28

26 605 NİSANUR ÇALIŞKAN 7E 11 7 8,67 7 6 5,00 9 8 6,33 9 1 8,67 7 2 6,33 7 1 6,67 50 25 41,67 269,000 4 26 90 806 3010
% 30

27 436 YASİN GÖ EL 7D 10 10 6,67 6 12 2,00 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 52 36 40,00 268,400 4 27 91 810 3030
% 31

28 209 RABİA ÖZTÜRK 7B 11 8 8,33 6 12 2,00 14 5 12,33 5 5 3,33 8 1 7,67 4 6 2,00 48 37 35,66 267,800 3 28 92 815 3048
% 31

29 73 SABİH ŞAHİN 7B 11 7 8,67 4 10 0,67 13 5 11,33 7 3 6,00 6 2 5,33 7 2 6,33 48 29 38,33 265,400 4 29 96 836 3118
% 31

30 482 ALP YİĞİT YAŞAR 7E 11 6 9,00 9 0 9,00 5 12 1,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 49 23 41,33 264,800 5 30 97 839 3132
% 32

31 137 EFE KAYAR 7H 11 6 9,00 5 3 4,00 9 4 7,67 8 1 7,67 7 3 6,00 4 1 3,67 44 18 38,01 264,800 6 30 97 839 3132
% 32

32 1211 BERİL ÖZ 7 11 8 8,33 8 8 5,33 11 8 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 7 2 6,33 47 36 34,99 264,200 1 32 101 850 3162
% 32

33 1287 HARUN  E ÇEBİ 7İ 14 6 12,00 3 1 2,67 9 11 5,33 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 45 28 35,66 258,200 2 33 109 898 3332
% 34
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Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490

Okul Ortalaması 8 11 4,09 4 10 0,90 7 11 2,86 4 5 2,77 5 5 3,22 4 5 2,07 31 47 15,91 178,380

KATILIMLAR

34 825 ECRİNHAZAL BEKDEMİR7A 14 6 12,00 3 9 0,00 10 8 7,33 5 2 4,33 6 3 5,00 8 0 8,00 46 28 36,66 257,600 3 34 112 904 3347
% 34

35 572 SALİH ER N YILMAZ 7C 11 7 8,67 2 1 1,67 11 7 8,67 6 4 4,67 7 2 6,33 7 2 6,33 44 23 36,34 255,800 3 35 117 919 3400
% 34

36 0 MİRAÇ DEĞİRMEE 7H 12 4 10,67 3 0 3,00 8 4 6,67 5 1 4,67 5 2 4,33 5 2 4,33 38 13 33,67 255,800 7 35 117 919 3400
% 34

37 93 EMİR ÇÖREKCİ 7E 10 7 7,67 5 4 3,67 9 8 6,33 7 2 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 47 25 38,67 255,200 6 37 120 926 3415
% 34

38 220 ALİ TUNA ANDAÇ 7G 7 13 2,67 4 8 1,33 14 5 12,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 49 32 38,33 249,800 2 38 134 994 3608
% 36

39 246 MEDİNE DOĞAN 7İ 8 9 5,00 5 3 4,00 10 6 8,00 9 0 9,00 9 1 8,67 41 19 34,67 245,600 3 39 149 1045 3739
% 38

40 135 EGE İSKENDER 7D 10 8 7,33 2 0 2,00 8 9 5,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 46 21 39,00 243,800 5 40 154 1069 3792
% 38

41 953 AZİZ CEM T ANRIVERDİ7B 11 6 9,00 4 13 -0,33 10 10 6,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 48 36 36,01 242,000 5 41 160 1089 3859
% 39

42 275 HİRA NUR I ŞITAN 7E 15 3 14,00 1 4 -0,33 7 12 3,00 6 2 5,33 6 4 4,67 7 2 6,33 42 27 33,00 241,400 7 42 162 1099 3879
% 39

43 107 SALİM ÇOLAKLR 7B 10 6 8,00 7 10 3,67 8 8 5,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 44 35 32,33 241,400 6 42 162 1099 3879
% 39

44 21 İLKNUR AKYÜZ 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 9 9 6,00 5 5 3,33 8 1 7,67 4 3 3,00 42 32 31,33 240,800 7 44 164 1106 3896
% 39

45 194 ECRİ N ŞENOL 7F 10 6 8,00 2 6 0,00 7 6 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 46 21 39,00 239,000 4 45 168 1121 3955
% 40

46 546 NİSA TUTUŞAN 7İ 13 6 11,00 0 1 -0,33 9 8 6,33 7 2 6,33 8 2 7,33 37 19 30,66 238,400 4 46 169 1124 3968
% 40

47 543 NİL CEREN KARACA 7F 12 7 9,67 3 10 -0,33 6 10 2,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 47 31 36,67 231,200 5 47 192 1196 4192
% 42

48 323 YARENGÜL AKBURU 7H 11 6 9,00 2 0 2,00 7 7 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 3 4,00 37 23 29,33 231,200 8 47 192 1196 4192
% 42

49 532 YIL DIZ BAT 7F 11 9 8,00 6 14 1,33 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 44 46 28,67 231,200 5 47 192 1196 4192
% 42

50 862 YUSUF SELM ANİ 7E 11 7 8,67 6 2 5,33 3 6 1,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 3 3,00 38 24 30,00 230,000 8 50 199 1215 4236
% 43

51 2323 BERRA TONBUL 7H 11 7 8,67 1 2 0,33 7 7 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 8 2 7,33 40 24 32,00 228,800 9 51 201 1221 4259
% 43

52 212 ELİF KOCAM AN 7A 9 9 6,00 0 1 -0,33 11 3 10,00 7 2 6,33 5 5 3,33 2 1 1,67 34 21 27,00 227,000 4 52 207 1245 4324
% 44

53 0 RABİA DERE 7A 13 7 10,67 4 16 -1,33 10 9 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 41 48 25,00 225,800 5 53 215 1261 4366
% 44

54 510 POLAT BULAT 7D 8 11 4,33 4 7 1,67 10 10 6,67 10 0 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 44 36 32,00 225,200 6 54 217 1268 4391
% 44

55 387 RÜMEYSA MUTLU 7C 14 4 12,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 7 3 6,00 5 3 4,00 5 5 3,33 40 36 28,00 225,200 4 54 217 1268 4391
% 44

56 3 GÖKHAN DEMİR  Ş 7B 8 12 4,00 5 15 0,00 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 47 43 32,67 224,000 8 56 220 1282 4429
% 45

57 928 EFE ASAL 7K 12 8 9,33 9 8 6,33 5 14 0,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 40 46 24,66 224,000 4 56 220 1282 4429
% 45

58 52 FEYZ A GÜLSOY 7F 8 8 5,33 2 5 0,33 7 4 5,67 6 3 5,00 9 0 9,00 8 1 7,67 40 21 33,00 222,200 7 58 226 1302 4494
% 45

59 222 NİSA BIÇAK 7G 14 6 12,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 4 -0,33 43 42 29,01 222,200 3 58 226 1302 4494
% 45

60 0 AYŞETUANA KARAKAYA7H 8 9 5,00 3 4 1,67 11 6 9,00 3 7 0,67 4 3 3,00 5 2 4,33 34 31 23,67 221,000 10 60 232 1321 4540
% 46

61 627 YİĞİ TAN BİLKAY 7A 11 9 8,00 6 13 1,67 8 7 5,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 38 45 23,01 218,600 6 61 238 1347 4615
% 46

62 591 YUSUF KAÇM AZ 7D 7 4 5,67 5 2 4,33 9 8 6,33 4 4 2,67 3 4 1,67 1 3 0,00 29 25 20,67 218,000 7 62 239 1352 4638
% 47

63 373 ESMANUR *R K 7B 9 11 5,33 6 14 1,33 13 5 11,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 35 53 17,32 218,000 9 62 239 1352 4638
% 47

64 1496 SUDENAZ AYLA 7C 12 5 10,33 2 5 0,33 5 5 3,33 2 4 0,67 7 3 6,00 5 2 4,33 33 24 24,99 217,400 5 64 242 1359 4654
% 47

65 895 RAVZA YARE N ALTUN 7A 10 9 7,00 7 6 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 2 5 0,33 36 22 28,67 216,800 7 65 244 1367 4668
% 47

66 708 ENES ÇOTAK 7A 11 9 8,00 6 14 1,33 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 39 51 22,00 214,400 8 66 252 1391 4746
% 48
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490
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KATILIMLAR

67 149 AZRANAZ KARASAKAL 7İ 7 10 3,67 0 2 -0,67 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 2 2,33 35 24 27,00 211,400 5 67 265 1441 4878
% 49

68 304 İLKER KEMEÇ 7G 11 7 8,67 1 3 0,00 7 4 5,67 4 4 2,67 4 1 3,67 1 2 0,33 28 21 21,01 211,400 4 67 265 1441 4878
% 49

69 1212 FURKAN DURDEN 7H 10 10 6,67 5 15 0,00 7 13 2,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 45 45 30,01 209,600 11 69 272 1464 4936
% 50

70 263 BELİNAY TAŞÖZ 7E 11 6 9,00 4 5 2,33 6 14 1,33 3 5 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 36 38 23,32 209,600 9 69 272 1464 4936
% 50

71 193 HAYEL AKTUKMAK 7E 10 8 7,33 2 4 0,67 9 11 5,33 2 5 0,33 4 6 2,00 7 2 6,33 34 36 21,99 209,600 9 69 272 1464 4936
% 50

72 95 VEYSEL ALTUNER 7K 10 10 6,67 3 3 2,00 3 2 2,33 7 3 6,00 8 1 7,67 2 1 1,67 33 20 26,34 209,000 5 72 277 1474 4969
% 50

73 857 YAĞMUR SÖĞÜT 7H 6 11 2,33 4 4 2,67 10 9 7,00 4 6 2,00 5 4 3,67 7 1 6,67 36 35 24,34 209,000 12 72 277 1474 4969
% 50

74 335 ECRİN FAZLIOĞLU 7A 9 7 6,67 4 7 1,67 6 7 3,67 5 4 3,67 5 5 3,33 6 4 4,67 35 34 23,68 207,800 9 74 281 1487 5004
% 50

75 217 SEDA NUR A YDIN 7G 9 11 5,33 3 7 0,67 10 9 7,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 34 45 19,00 203,000 5 75 292 1545 5173
% 52

76 476 YUSUF TANR IVERDİ 7A 9 11 5,33 7 13 2,67 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 40 50 23,34 202,400 10 76 293 1556 5195
% 52

77 525 NAZ KAŞDAŞ 7G 9 11 5,33 1 3 0,00 10 10 6,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 34 40 20,67 202,400 6 76 293 1556 5195
% 52

78 903 UMUT ARDA ÖZÇELİK 7C 7 12 3,00 0 1 -0,33 10 5 8,33 5 3 4,00 6 3 5,00 3 5 1,33 31 29 21,33 200,000 6 78 302 1586 5277
% 53

79 606 ALEYNA KARTAL 7C 14 5 12,33 5 7 2,67 3 15 -2,00 3 6 1,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 31 43 16,67 198,800 7 79 308 1611 5341
% 54

80 227 NİLAY BİLAL 7A 11 9 8,00 2 3 1,00 6 14 1,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 35 40 21,66 198,200 11 80 309 1621 5360
% 54

81 211 RANA EGİN 7K 10 9 7,00 2 16 -3,33 7 13 2,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 43 44 28,34 195,800 6 81 313 1651 5452
% 55

82 182 ELANUR EDİ Z 7F 10 10 6,67 2 12 -2,00 9 8 6,33 5 3 4,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 34 45 19,00 195,800 8 81 313 1651 5452
% 55

83 822 ECEMNUR KAYA 7C 13 7 10,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 33 57 14,01 195,200 8 83 315 1657 5470
% 55

84 284 MERTALİ BAŞAR 7İ 7 2 6,33 2 1 1,67 4 3 3,00 0 3 -1,00 6 1 5,67 2 0 2,00 21 10 17,67 193,400 6 84 325 1692 5558
% 56

85 355 ELİF AYGÜN 7H 10 6 8,00 3 4 1,67 1 7 -1,33 6 3 5,00 5 5 3,33 7 3 6,00 32 28 22,67 192,800 13 85 327 1698 5576
% 56

86 556 GÜL ÇOLAK 7A 6 12 2,00 3 12 -1,00 10 10 6,67 10 0 10,00 7 3 6,00 2 6 0,00 38 43 23,67 192,200 12 86 333 1714 5617
% 57

87 935 KERİME YABANCI 7B 9 11 5,33 8 8 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 29 37 16,65 190,400 10 87 344 1737 5685
% 57

88 603 YİĞİT ÖZKURT 7F 9 6 7,00 5 9 2,00 6 11 2,33 4 4 2,67 2 6 0,00 3 6 1,00 29 42 15,00 189,800 9 88 351 1752 5731
% 58

89 219 YUSUF ARDA ERİK 7C 7 10 3,67 3 11 -0,67 8 8 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 2 0,33 33 37 20,66 189,200 9 89 354 1756 5749
% 58

90 1724 DENİZ KAYR A NAZLI  7 13 2,67 6 14 1,33 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 38 52 20,67 188,000 1 90 359 1768 5796
% 58

91 40 AYBAP EREN AKPINAR 7H 6 13 1,67 7 12 3,00 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 3 5,00 36 51 19,00 187,400 14 91 363 1780 5820
% 59

92 970 YÜSRATUANA SAKARYA7D 2 11 -1,67 5 4 3,67 8 9 5,00 5 2 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 33 33 22,00 186,800 8 92 366 1790 5846
% 59

93 0 ECE SU ABA TAY 7E 13 6 11,00 0 1 -0,33 3 14 -1,67 5 5 3,33 5 4 3,67 3 3 2,00 29 33 18,00 186,800 11 92 366 1790 5846
% 59

94 974 YAĞIZEREN YILMAZ 7H 9 8 6,33 1 1 0,67 7 0 7,00 7 0 7,00 3 7 0,67 27 16 21,67 186,200 15 94 371 1799 5868
% 59

95 440 ELİF EYLÜL MERT 7F 9 8 6,33 5 15 0,00 7 10 3,67 5 5 3,33 4 5 2,33 2 6 0,00 32 49 15,66 186,200 10 94 371 1799 5868
% 59

96 774 DOĞUKAN ÖZTÜRK 7H 8 12 4,00 7 13 2,67 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 31 59 11,33 185,600 16 96 377 1814 5902
% 59

97 677 ECRİNUZUN 7İ 6 14 1,33 9 6 7,00 8 9 5,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 27 55 8,66 185,600 7 96 377 1814 5902
% 59

98 958 EFKAN BOZDUMAN 7F 9 10 5,67 6 14 1,33 4 15 -1,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 39 48 23,01 185,000 11 98 383 1832 5950
% 60

99 375 ASMİN YIKILMAZ 7H 6 12 2,00 4 9 1,00 7 10 3,67 6 2 5,33 8 1 7,67 3 3 2,00 34 37 21,67 185,000 17 98 383 1832 5950
% 60
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Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490
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100 674 BÜNYAMİN ÇETİNKAYA7G 4 16 -1,33 7 13 2,67 8 12 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 40 48 24,00 184,400 7 100 387 1840 5971
% 60

101 291 FEYZANUR MADEN 7E 7 9 4,00 3 10 -0,33 6 9 3,00 5 2 4,33 6 3 5,00 6 2 5,33 33 35 21,33 184,400 12 100 387 1840 5971
% 60

102 139 HARUN EREK 7D 7 11 3,33 4 9 1,00 7 12 3,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 35 45 20,00 184,400 9 100 387 1840 5971
% 60

103 1444 ÖMER YUSU TEKİN 7G 5 14 0,33 7 6 5,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 6 1,00 32 49 15,66 183,800 8 103 391 1849 5999
% 60

104 336 MİRZA GÜNGÖR 7F 8 12 4,00 12 8 9,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 30 60 10,00 183,200 12 104 394 1856 6018
% 61

105 0 ERDEM ZEBEK 7K 9 11 5,33 9 9 6,00 3 17 -2,67 3 6 1,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 34 53 16,32 182,600 7 105 398 1873 6054
% 61

106 1050 ZEYNEP YAR EN KAR 7E 8 11 4,33 3 4 1,67 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 31 45 16,00 182,000 13 106 400 1877 6072
% 61

107 130 ELİF NUR YILDIRIM 7A 6 14 1,33 4 5 2,33 7 13 2,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 35 44 20,32 181,400 13 107 402 1883 6088
% 61

108 465 RENAS KILI Ç 7A 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 2 3,33 28 18 21,99 180,800 14 108 405 1892 6119
% 62

109 353 ASMİN SÖĞÜT 7H 6 11 2,33 5 13 0,67 9 9 6,00 3 5 1,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 31 49 14,66 180,800 18 108 405 1892 6119
% 62

110 0 ELA İŞERİ 7A 7 13 2,67 9 11 5,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 33 57 13,99 180,800 14 108 405 1892 6119
% 62

111 324 GAMZENUR ULUTAŞ 7G 10 10 6,67 1 2 0,33 9 11 5,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 24 49 7,67 180,200 9 111 413 1909 6153
% 62

112 280 ADNAN SABBAGH  4 14 -0,67 5 14 0,33 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 36 51 19,00 179,000 2 112 418 1918 6194
% 62

113 400 MİRAÇ ERDAL 7H 3 16 -2,33 7 13 2,67 8 12 4,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 39 50 22,34 177,800 19 113 425 1944 6255
% 63

114 1137 FAT MANUR ÇANKAYA 7F 12 4 10,67 0 4 -1,33 1 7 -1,33 2 3 1,00 6 2 5,33 1 3 0,00 22 23 14,34 176,600 13 114 430 1958 6298
% 63

115 1391 TUĞRUL EGE EROL 7D 5 13 0,67 8 12 4,00 8 11 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 31 56 12,33 176,600 10 114 430 1958 6298
% 63

116 584 PELŞİN AKSOY 7B 10 9 7,00 5 15 0,00 7 11 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 29 58 9,66 176,600 11 114 430 1958 6298
% 63

117 551 NİSA NUR TÜRELİ 7K 9 11 5,33 1 16 -4,33 7 12 3,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 38 48 22,01 176,000 8 117 438 1969 6326
% 64

118 633 BERKANT TU NAY GÜN7G 8 9 5,00 2 14 -2,67 7 10 3,67 3 3 2,00 5 5 3,33 7 1 6,67 32 42 18,00 176,000 10 117 438 1969 6326
% 64

119 361 AHMET SÖNMEZSOY 7F 10 10 6,67 5 15 0,00 5 15 0,00 8 2 7,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 35 55 16,67 176,000 14 117 438 1969 6326
% 64

120 940 UMUT YASİN GÜLER 7F 7 13 2,67 7 13 2,67 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 29 61 8,67 176,000 14 117 438 1969 6326
% 64

121 652 EMRE MANDAL 7E 6 14 1,33 6 14 1,33 8 11 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 34 55 15,65 175,400 14 121 448 1994 6369
% 64

122 140 HİCRAN KILINÇ 7İ 7 9 4,00 7 9 4,00 4 5 2,33 4 2 3,33 22 25 13,66 175,400 8 121 448 1994 6369
% 64

123 881 ESMA ARI 7D 5 9 2,00 5 10 1,67 8 7 5,67 3 4 1,67 2 8 -0,67 2 5 0,33 25 43 10,67 174,800 11 123 451 1999 6388
% 64

124 379 SUDE NAZ ABATAY 7H 10 5 8,33 3 6 1,00 3 9 0,00 3 6 1,00 4 5 2,33 0 6 -2,00 23 37 10,66 174,800 20 123 451 1999 6388
% 64

125 363 FATİH KIRIMLI 7B 8 12 4,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 34 56 15,33 173,600 12 125 454 2012 6427
% 65

126 0 YUSUF EMİR ŞANDAN 7D 6 14 1,33 4 12 0,00 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 31 55 12,66 173,600 12 125 454 2012 6427
% 65

127 827 ŞEYMANUR YILMAZ 7D 11 8 8,33 5 15 0,00 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 31 58 11,66 173,000 13 127 464 2037 6469
% 65

128 697 YUNUS YİĞİ T 7E 9 9 6,00 2 4 0,67 4 14 -0,67 2 6 0,00 7 3 6,00 5 3 4,00 29 39 16,00 172,400 15 128 467 2042 6500
% 65

129 832 ŞİNDAR ÜREY 7F 9 6 7,00 0 4 -1,33 5 11 1,33 3 6 1,00 4 2 3,33 4 4 2,67 25 33 14,00 172,400 16 128 467 2042 6500
% 65

130 930 EFE FURTUL 7F 7 13 2,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 37 53 19,35 171,200 17 130 470 2055 6534
% 66

131 0 YAĞIZ EMİR ÜNAL 7A 9 5 7,33 1 0 1,00 2 0 2,00 12 5 10,33 170,600 16 131 475 2074 6575
% 66

132 1380 RESUL BEREKET 7G 8 5 6,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 2 4 0,67 1 7 -1,33 4 4 2,67 21 32 10,34 170,600 11 131 475 2074 6575
% 66
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 7. SINIF 2022-2023 LGS 4.DENEME 273 950 3308 9932

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490

Okul Ortalaması 8 11 4,09 4 10 0,90 7 11 2,86 4 5 2,77 5 5 3,22 4 5 2,07 31 47 15,91 178,380

KATILIMLAR

133 292 HAMZA EKİNCİ 7H 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 40 50 23,34 168,800 21 133 482 2097 6643
% 67

134 682 YİĞİTHAN YAMAN 7B 7 13 2,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 30 60 10,02 168,800 13 133 482 2097 6643
% 67

135 185 AZRA NUR *RMUŞ 7H 7 12 3,00 4 12 0,00 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 34 51 16,99 168,200 22 135 493 2125 6699
% 67

136 1028 ECRİN GÜL ŞAHIN 7D 4 10 0,67 2 2 1,33 5 2 4,33 3 2 2,33 4 1 3,67 1 2 0,33 19 19 12,66 167,600 14 136 498 2135 6716
% 68

137 994 ENES TOKDEMİR 7K 7 13 2,67 6 14 1,33 7 13 2,67 4 4 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 31 57 12,01 167,600 9 136 498 2135 6716
% 68

138 550 NİSANUR SELÇUK 7G 8 12 4,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 33 57 14,00 166,400 12 138 503 2145 6755
% 68

139 497 AAN ŞENER 7F 7 12 3,00 11 8 8,33 2 17 -3,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 3 3,00 28 56 9,33 166,400 18 138 503 2145 6755
% 68

140 853 TUANA PİŞK İN 7H 5 14 0,33 2 4 0,67 4 11 0,33 7 3 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 33 36 20,99 164,600 23 140 519 2186 6859
% 69

141 1390 MİNE MECİT  9 11 5,33 2 18 -4,00 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 30 59 10,33 164,600 3 140 519 2186 6859
% 69

142 146 NİSA KAVDIR 7K 9 11 5,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 38 52 20,67 164,000 10 142 524 2200 6888
% 69

143 1269 TALHA DEMİRDAĞ 7B 7 13 2,67 4 16 -1,33 6 13 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 35 54 17,01 163,400 14 143 532 2232 6949
% 70

144 392 ARDA ŞAHİN 7G 8 11 4,33 1 9 -2,00 3 4 1,67 10 0 10,00 22 24 14,00 162,800 13 144 536 2241 6979
% 70

145 295 ASEL ELBAĞDADİ 7B 5 15 0,00 5 15 0,00 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 29 61 8,67 161,600 15 145 547 2264 7023
% 71

146 714 EMİRHAN TALYAK 7G 9 11 5,33 2 11 -1,67 6 8 3,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 3 7 0,67 24 49 7,66 161,000 14 146 557 2286 7073
% 71

147 562 OĞUZHAN 7G 7 13 2,67 5 15 0,00 7 13 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 30 60 10,01 159,200 15 147 561 2300 7148
% 72

148 521 İLKNUR DÜ DAR 7F 10 6 8,00 2 13 -2,33 3 8 0,33 1 5 -0,67 5 2 4,33 1 7 -1,33 22 41 8,33 158,600 19 148 569 2323 7195
% 72

149 461 AYŞEGÜL ÇOTAK 7C 8 11 4,33 5 14 0,33 4 15 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 31 56 12,33 157,400 10 149 573 2335 7240
% 73

150 991 NİSA YILMAZ 7K 7 10 3,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 32 54 14,00 156,800 11 150 576 2345 7262
% 73

151 563 OĞUZHAN TÜRKARSLA7K 6 14 1,33 6 14 1,33 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 61 8,66 156,800 11 150 576 2345 7262
% 73

152 240 MAHİR ÇETİNKAYA 7H 3 17 -2,67 9 11 5,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 27 63 5,99 156,800 24 150 576 2345 7262
% 73

153 581 ÖZGÜR OĞUZ 7A 6 11 2,33 6 14 1,33 8 10 4,67 0 9 -3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 23 61 2,66 156,800 17 150 576 2345 7262
% 73

154 234 ARDA CAN SASA 7A 7 13 2,67 6 14 1,33 6 13 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 28 61 7,66 156,200 18 154 592 2372 7320
% 74

155 508 AMİNE KILIÇ 7G 6 12 2,00 7 7 4,67 5 12 1,00 0 7 -2,33 3 5 1,33 0 9 -3,00 21 52 3,67 156,200 16 154 592 2372 7320
% 74

156 722 DERİN AKSOY 7D 4 5 2,33 1 4 -0,33 2 2 1,33 4 2 3,33 3 2 2,33 4 3 3,00 18 18 11,99 155,600 15 156 595 2377 7342
% 74

157 129 EFEKAAN BOZ 7D 7 13 2,67 5 15 0,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 26 63 5,00 155,000 16 157 596 2380 7360
% 74

158 963 RAVZA AKBAY 7K 4 16 -1,33 7 13 2,67 5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 34 56 15,34 154,400 13 158 598 2387 7389
% 74

159 779 MİRAÇ AKSOY 7B 7 10 3,67 7 12 3,00 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 27 59 7,33 154,400 16 158 598 2387 7389
% 74

160 647 FURKAN CEM EKİNCİ 7A 5 15 0,00 6 13 1,67 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 29 60 9,01 153,800 19 160 610 2419 7454
% 75

161 69 AZRA AKSOY 7F 7 10 3,67 2 9 -1,00 5 10 1,67 3 7 0,67 6 2 5,33 1 8 -1,67 24 46 8,67 153,200 20 161 613 2428 7484
% 75

162 1470 YAĞMUR MÜTEVELLİ 7B 7 11 3,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 1 1,67 19 31 8,67 153,200 17 161 613 2428 7484
% 75

163 260 ARDA YAZICI 7İ 5 15 0,00 5 15 0,00 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 27 62 6,33 152,600 9 163 620 2440 7511
% 76

164 64 DİLARA ERG İNYAVUZ 7C 7 13 2,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 33 57 14,01 152,000 11 164 622 2449 7541
% 76

165 755 ELİF ŞENTÜRK 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 21 29 11,34 152,000 17 164 622 2449 7541
% 76

                                                5 / 9



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490

Okul Ortalaması 8 11 4,09 4 10 0,90 7 11 2,86 4 5 2,77 5 5 3,22 4 5 2,07 31 47 15,91 178,380

KATILIMLAR

166 3331 İLKER ŞAHİN 7D 7 13 2,67 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 31 59 11,34 152,000 17 164 622 2449 7541
% 76

167 148 YAPRAK TEKİN 7K 5 15 0,00 6 14 1,33 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 29 61 8,66 152,000 14 164 622 2449 7541
% 76

168 679 CEMALETTİN AKSOY 7C 10 10 6,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 27 63 6,00 152,000 11 164 622 2449 7541
% 76

169 60 ŞÜHEDA KABA 7E 6 12 2,00 5 13 0,67 6 10 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 24 56 5,34 150,800 16 169 639 2489 7623
% 77

170 0 MUHAMMET E MİNOSKİ7K 6 14 1,33 0 1 -0,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 22 49 5,67 150,200 15 170 642 2494 7644
% 77

171 0 A**K   İ *  Ş 7B 6 14 1,33 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 47 7,33 149,600 18 171 644 2499 7669
% 77

172 0 AE  *İ *OS  K 7E 6 14 1,33 4 16 -1,33 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 26 64 4,67 149,600 17 171 644 2499 7669
% 77

173 824 PELDA POLA T 7G 6 9 3,00 2 11 -1,67 2 12 -2,00 5 2 4,33 7 1 6,67 7 3 6,00 29 38 16,33 149,000 17 173 655 2527 7728
% 78

174 686 ENDERGALİP DEMİR 7A 4 16 -1,33 6 5 4,33 5 5 3,33 4 5 2,33 19 31 8,66 148,400 20 174 657 2532 7748
% 78

175 622 HAMZA KARAALTUN 7F 8 9 5,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 29 58 9,66 147,800 21 175 658 2538 7767
% 78

176 76 TAHA YÜLKER 7B 5 15 0,00 2 18 -4,00 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 33 57 14,00 147,200 19 176 660 2547 7794
% 78

177 2784 İREM SU ALP 7K 4 6 2,00 0 4 -1,33 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 21 33 10,00 147,200 16 176 660 2547 7794
% 78

178 83 SAMET CEYH AN 7F 7 13 2,67 4 13 -0,33 5 14 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 28 58 8,67 147,200 22 176 660 2547 7794
% 78

179 253 GÖRKEM ÇALIŞIR 7F 8 12 4,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 27 63 6,00 147,200 22 176 660 2547 7794
% 78

180 807 YUSUFMUSAG ÜCÜKLÜOĞL7H 8 7 5,67 2 14 -2,67 3 11 -0,67 5 2 4,33 4 4 2,67 2 7 -0,33 24 45 9,00 146,600 25 180 674 2573 7857
% 79

181 560 NURCAN AZBAY 7G 6 8 3,33 3 7 0,67 5 12 1,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 20 50 3,33 146,000 18 181 678 2585 7886
% 79

182 706 ŞEVVAL YEŞİLDAĞ 7A 5 15 0,00 6 14 1,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 28 62 7,33 144,800 21 182 682 2596 7922
% 80

183 844 EDA ASLAN 7G 7 13 2,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 26 64 4,66 144,800 19 182 682 2596 7922
% 80

184 413 BERF İM DEMİR 7H 9 10 5,67 4 16 -1,33 2 9 -1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 24 55 5,68 144,200 26 184 692 2624 7980
% 80

185 9710 BATUEFE YILDIZ 7K 6 14 1,33 8 12 4,00 4 15 -1,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 25 64 3,66 144,200 17 184 692 2624 7980
% 80

186 265 MESUT EFE AYAŞAR 7B 7 12 3,00 5 15 0,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 23 66 1,00 144,200 20 184 692 2624 7980
% 80

187 30 CAN SARSIL MAZ 7F 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 29 61 8,67 142,400 24 187 699 2642 8050
% 81

188 673 TUĞRA CAN U AN 7E 7 11 3,33 4 12 0,00 3 15 -2,00 1 6 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 26 53 8,33 141,800 18 188 707 2667 8105
% 82

189 975 EYLÜL ERGİN 7G 6 14 1,33 4 16 -1,33 7 12 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 4 0,67 25 60 5,00 141,800 20 188 707 2667 8105
% 82

190 0 ŞEYMA KOLOMAN 7İ 2 13 -2,33 7 11 3,33 3 7 0,67 6 3 5,00 4 6 2,00 22 40 8,67 141,200 10 190 712 2675 8129
% 82

191 0 MURAT ÇİL 7E 5 14 0,33 1 0 1,00 5 14 0,33 1 2 0,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 21 41 7,32 141,200 19 190 712 2675 8129
% 82

192 25 ALİ ALİ SALİH 7B 3 15 -2,00 6 12 2,00 4 15 -1,00 7 2 6,33 4 6 2,00 6 4 4,67 30 54 12,00 140,000 21 192 715 2689 8173
% 82

193 897 EDANUR YOĞURTÇU 7K 6 14 1,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 28 62 7,34 140,000 18 192 715 2689 8173
% 82

194 649 SERHAT TEPE 7F 9 11 5,33 1 19 -5,33 7 12 3,00 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 63 4,00 140,000 25 192 715 2689 8173
% 82

195 368 YİĞİT ŞN B AŞ 7E 8 12 4,00 3 16 -2,33 6 14 1,33 3 7 0,67 0 9 -3,00 5 5 3,33 25 63 4,00 140,000 20 192 715 2689 8173
% 82

196 366 HARUN IŞIK 7H 5 15 0,00 7 13 2,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 25 64 3,67 138,200 27 196 729 2731 8264
% 83

197 885 EDA NUR ŞAHİN 7B 6 13 1,67 0 9 -3,00 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 4 0,67 23 51 6,01 137,600 22 197 732 2738 8285
% 83

198 156 HAZALAPPIN AR 7İ 9 11 5,33 3 9 0,00 3 17 -2,67 2 4 0,67 17 41 3,33 137,600 11 197 732 2738 8285
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 7. SINIF 2022-2023 LGS 4.DENEME 273 950 3308 9932

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490

Okul Ortalaması 8 11 4,09 4 10 0,90 7 11 2,86 4 5 2,77 5 5 3,22 4 5 2,07 31 47 15,91 178,380

KATILIMLAR

199 238 TALHA ABAY 7E 6 14 1,33 5 12 1,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 26 61 5,67 135,800 21 199 740 2778 8381
% 84

200 168 CEMRE NAZ TÜRK 7K 4 16 -1,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 28 62 7,34 135,200 19 200 744 2786 8405
% 85

201 441 ARDA CAN BAŞER 7G 7 13 2,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 24 66 2,00 135,200 21 200 744 2786 8405
% 85

202 567 ÖMER SOFAN 7İ 7 13 2,67 4 16 -1,33 4 14 -0,67 5 5 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 26 61 5,66 134,600 12 202 751 2809 8459
% 85

203 159 İKLİME ROL 7H 6 14 1,33 7 7 4,67 3 17 -2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 21 63 0,00 134,000 28 203 756 2816 8486
% 85

204 365 ÜMMÜGÜLSÜM YÜKSELER7D 8 12 4,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 6 2,00 29 60 9,00 133,400 19 204 757 2822 8500
% 86

205 0 AZRA YAĞMU R YÜKSEL7F 5 15 0,00 2 9 -1,00 5 15 0,00 4 6 2,00 7 2 6,33 2 3 1,00 25 50 8,33 133,400 26 204 757 2822 8500
% 86

206 0 İBR AH M ÖZCAN 7C 5 15 0,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 27 63 6,00 132,800 13 206 761 2829 8521
% 86

207 0 MUHAMMED 7K 6 14 1,33 2 4 0,67 0 3 -1,00 2 3 1,00 10 24 2,00 132,800 20 206 761 2829 8521
% 86

208 503 MUSTAFACAN TÜYSÜZOĞL7İ 3 17 -2,67 8 12 4,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 23 67 0,66 132,800 13 206 761 2829 8521
% 86

209 417 HÜSEYİN EKİN 7G 4 10 0,67 0 1 -0,33 1 2 0,33 1 3 0,00 4 3 3,00 1 1 0,67 11 20 4,34 132,200 22 209 772 2849 8565
% 86

210 1071 NİSANUR* K U* ARDEŞ7F 8 11 4,33 3 14 -1,67 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 23 62 2,32 132,200 27 209 772 2849 8565
% 86

211 244 Y A S İ N YIKILMAZ 7F 4 5 2,33 0 5 -1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 15 38 2,33 131,000 28 211 777 2862 8608
% 87

212 167 KADER SÜNNETCIO 7İ 3 17 -2,67 6 14 1,33 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 26 64 4,65 130,400 14 212 779 2868 8628
% 87

213 839 EREN KAVDI R 7İ 5 15 0,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 24 66 2,00 130,400 14 212 779 2868 8628
% 87

214 228 YASİN EHAD KAHRIMAN7D 4 10 0,67 2 6 0,00 4 10 0,67 0 7 -2,33 3 3 2,00 2 6 0,00 15 42 1,01 128,600 20 214 789 2894 8688
% 87

215 22 SUDENUR ÖZTÜRK 7K 7 13 2,67 1 19 -5,33 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 25 65 3,34 128,000 21 215 793 2902 8710
% 88

216 200 NİSA ATIŞ 7E 6 14 1,33 4 6 2,00 2 15 -3,00 2 8 -0,67 0 8 -2,67 6 4 4,67 20 55 1,66 126,200 22 216 804 2931 8797
% 89

217 320 LAYLO RUSTAMBOE 7İ 4 13 -0,33 4 13 -0,33 5 11 1,33 2 5 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 20 57 1,00 126,200 16 216 804 2931 8797
% 89

218 279 MELİKE KINAT 7A 10 10 6,67 2 18 -4,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 24 66 2,00 125,600 22 218 806 2934 8816
% 89

219 467 RÜZGAR MEH METABATAY7C 4 16 -1,33 5 15 0,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 24 66 1,99 125,600 14 218 806 2934 8816
% 89

220 196 HELİN YEŞİL 7G 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 24 66 2,00 125,600 23 218 806 2934 8816
% 89

221 463 RÜZGAR KAK ARYA 7İ 3 9 0,00 5 13 0,67 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 6 0,00 20 58 0,67 125,600 17 218 806 2934 8816
% 89

222 456 MUSA IŞIK 7K 6 14 1,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 22 68 -0,68 125,600 22 218 806 2934 8816
% 89

223 900 EDANUR VAR  8 10 4,67 2 15 -3,00 4 13 -0,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 19 59 -0,66 125,600 4 218 806 2934 8816
% 89

224 329 HÜSEYİN BAL 7İ 6 14 1,33 4 15 -1,00 5 14 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 22 66 -0,01 124,400 18 224 813 2956 8878
% 89

225 444 SABRİNA KARİMOVA 7K 7 13 2,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 24 66 2,00 120,800 23 225 826 3003 9008
% 91

226 1537 EREN ARİF ÇATALOGLU7D 2 14 -2,67 4 11 0,33 6 13 1,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 3 7 0,67 20 58 0,67 120,800 21 225 826 3003 9008
% 91

227 325 BERAT KARA ASLAN 7I 7 10 3,67 2 9 -1,00 2 12 -2,00 2 6 0,00 1 7 -1,33 1 8 -1,67 15 52 -2,33 120,200 1 227 835 3023 9052
% 91

228 957 EFE YILMAZ 7C 4 16 -1,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 25 65 3,33 118,400 15 228 841 3037 9109
% 92

229 176 ABDURAHM AYAD 7G 4 16 -1,33 7 12 3,00 2 17 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 23 65 1,34 117,200 24 229 849 3059 9174
% 92

230 452 CEMİL RAFATDABG 7C 5 15 0,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 22 68 -0,66 116,000 16 230 854 3068 9201
% 93

231 932 EFE GÜNAY 7K 3 16 -2,33 1 0 1,00 4 10 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 12 42 -2,00 116,000 24 230 854 3068 9201
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 7. SINIF 2022-2023 LGS 4.DENEME 273 950 3308 9932

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490

Okul Ortalaması 8 11 4,09 4 10 0,90 7 11 2,86 4 5 2,77 5 5 3,22 4 5 2,07 31 47 15,91 178,380

KATILIMLAR

232 2070 DOGUKAN AL SANCAK 7K 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 20 70 -3,34 116,000 24 230 854 3068 9201
% 93

233 0 ZAYM     A BDULKADİR7A 2 17 -3,67 6 14 1,33 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 23 66 0,99 115,400 23 233 860 3078 9241
% 93

234 889 BEYZA BÜLBÜL 7G 5 12 1,00 0 3 -1,00 0 3 -1,00 1 0 1,00 0 4 -1,33 0 1 -0,33 6 23 -1,66 115,400 25 233 860 3078 9241
% 93

235 806 YUSUFİSLAM KONUK 7B 6 13 1,67 3 17 -2,67 4 15 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 22 66 0,00 114,800 23 235 862 3084 9258
% 93

236 912 KEREM EKİNCİ 7K 3 17 -2,67 0 1 -0,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 17 54 -1,01 114,200 26 236 864 3086 9272
% 93

237 154 AZRA KAYMAKÇA 7H 6 14 1,33 3 17 -2,67 5 12 1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 68 -3,68 114,200 29 236 864 3086 9272
% 93

238 915 ÖZNUR ÇELİK 7İ 2 14 -2,67 5 15 0,00 4 12 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 21 61 0,67 113,600 19 238 867 3091 9289
% 94

239 469 YAVUZ IŞITAN 7G 6 14 1,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 23 67 0,67 113,600 26 238 867 3091 9289
% 94

240 364 GİZEM KARAKAYA 7G 4 9 1,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 0 5 -1,67 2 3 1,00 0 6 -2,00 10 40 -3,34 113,600 26 238 867 3091 9289
% 94

241 1053 ZÜLEYHA ÇELİK 7K 3 14 -1,67 3 15 -2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 21 64 -0,34 113,000 27 241 873 3104 9319
% 94

242 875 YUSUF ŞANL I 7K 4 16 -1,33 4 15 -1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 1 6 -1,00 16 50 -0,66 112,400 28 242 875 3112 9338
% 94

243 435 EMİR RAHMET 7F 5 13 0,67 4 10 0,67 1 14 -3,67 2 7 -0,33 2 4 0,67 3 5 1,33 17 53 -0,66 112,400 29 242 875 3112 9338
% 94

244 702 ŞEHADET EREK 7H 5 15 0,00 1 19 -5,33 6 5 4,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 17 62 -3,67 111,800 30 244 878 3115 9351
% 94

245 378 M UHMMED YILMAZ 7A 3 16 -2,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 21 68 -1,66 110,600 24 245 883 3134 9414
% 95

246 7499 YUSUF BERK AKTÜRK 7İ 5 15 0,00 3 12 -1,00 1 7 -1,33 2 4 0,67 1 5 -0,67 12 43 -2,33 109,400 20 246 884 3140 9436
% 95

247 24 AHMT ALİ S ALİH 7C 4 15 -1,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 22 66 0,00 108,800 17 247 885 3143 9450
% 95

248 0 YİĞİT TUNA GEZİCİ 7C 7 13 2,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 21 69 -2,00 108,800 17 247 885 3143 9450
% 95

249 929 EFE AVCI 7E 6 14 1,33 3 17 -2,67 4 15 -1,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 20 68 -2,68 108,800 23 247 885 3143 9450
% 95

250 174 BATUHAN ŞEN 7B 3 17 -2,67 5 15 0,00 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 71 -4,68 108,800 24 247 885 3143 9450
% 95

251 624 BEYTULLAH ŞAHİN 7F 3 15 -2,00 0 9 -3,00 5 11 1,33 2 4 0,67 4 4 2,67 14 43 -0,33 108,200 30 251 893 3161 9493
% 96

252 688 POLAT CANKAYA 7İ 7 12 3,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 19 70 -4,34 105,800 21 252 898 3179 9550
% 96

253 1984 KAĞAN YILMAZ 7A 5 15 0,00 4 14 -0,67 3 17 -2,67 0 8 -2,67 3 6 1,00 4 6 2,00 19 66 -3,01 104,600 25 253 900 3186 9566
% 96

254 691 YUNUSEMRE SAKA 7G 6 10 2,67 0 10 -3,33 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 16 60 -4,00 102,800 28 254 904 3199 9609
% 97

255 813 ELİF POLAT 7G 5 11 1,33 1 11 -2,67 2 11 -1,67 2 6 0,00 0 7 -2,33 2 5 0,33 12 51 -5,01 102,200 29 255 905 3202 9621
% 97

256 1487 İDİL BEREN İSTANBULL5A 4 8 1,33 0 9 -3,00 1 14 -3,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 14 49 -2,34 98,600 1 256 912 3223 9699
% 98

257 1052 ZEYNEP YAŞAR 7C 4 14 -0,67 4 16 -1,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 17 64 -4,34 98,600 19 256 912 3223 9699
% 98

258 505 ŞAKHRİYOR RAŞİDOV 7A 3 6 1,00 3 17 -2,67 1 19 -5,33 1 3 0,00 6 1 5,67 3 4 1,67 17 50 0,34 97,400 26 258 914 3227 9715
% 98

259 225 FERHAT YILMAZ 7İ 4 14 -0,67 4 13 -0,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 15 60 -4,99 97,400 22 258 914 3227 9715
% 98

260 143 MUHAMMEDAL ERİM 7G 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 20 70 -3,33 96,800 30 260 917 3232 9722
% 98

261 668 BÜŞRA YILM AZ 7D 3 17 -2,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 18 72 -6,00 96,800 22 260 917 3232 9722
% 98

262 61 FATİH EM İ RKAÇAR 7İ 3 17 -2,67 5 14 0,33 3 16 -2,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 18 69 -5,00 96,200 23 262 922 3241 9747
% 98

263 447 GÖR EM ORDU 7H 5 15 0,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 17 72 -7,01 95,000 31 263 924 3244 9755
% 98

264 554 YİĞİTCAN MİDİLLİ 7C 6 14 1,33 1 19 -5,33 3 17 -2,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 20 70 -3,34 92,000 20 264 927 3254 9783
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 7. SINIF 2022-2023 LGS 4.DENEME 273 950 3308 9932

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,44 7 8 3,80 9 9 5,85 5 4 3,85 6 4 4,26 5 4 3,38 40 38 27,58 228,490

Okul Ortalaması 8 11 4,09 4 10 0,90 7 11 2,86 4 5 2,77 5 5 3,22 4 5 2,07 31 47 15,91 178,380

KATILIMLAR

265 880 Y İ Ğ İ T K I L I Ç 7B 3 17 -2,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 19 71 -4,67 89,600 25 265 930 3261 9801
% 99

266 1364 ELİFBETÜLK AYA 7İ 2 18 -4,00 4 16 -1,33 4 12 0,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 16 70 -7,33 89,600 24 265 930 3261 9801
% 99

267 403 HİRALO ÇAKIR 7A 4 15 -1,00 5 15 0,00 1 19 -5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 8 -1,67 16 72 -8,00 84,800 27 267 936 3274 9838
% 99

268 328 HARU  N GÜL ÜK 7B 3 17 -2,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 16 74 -8,67 82,400 26 268 938 3280 9857
% 99

269 316 MİRAÇ GEZİCİ 7H 4 16 -1,33 4 16 -1,33 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 16 74 -8,67 82,400 32 268 938 3280 9857
% 99

270 372 İREM ERGEN  3 16 -2,33 3 17 -2,67 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 17 72 -7,00 77,000 5 270 943 3294 9885
% 100

271 3 NEHİR SAVURAN 7İ 2 16 -3,33 2 13 -2,33 2 12 -2,00 0 7 -2,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 8 62 -12,65 71,600 25 271 944 3297 9894
% 100

272 49200 EBRAR ÇAKIR 7K 4 15 -1,00 1 18 -5,00 1 19 -5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 15 73 -9,34 64,400 29 272 947 3302 9906
% 100

273 966 YAĞMUR TAŞÇI 7E 4 10 0,67 3 10 -0,33 3 11 -0,67 3 4 1,67 2 5 0,33 1 6 -1,00 16 46 0,67
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