
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 6. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 305 1889 2294 6031

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

1 879 BERKE ÇAKIL 6C 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 68 7 65,67 448,667 1 1 28 31 107
% 1,77

2 78 UTKU KAYMAK 6K 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 66 9 63,00 442,000 1 2 41 45 144
% 2,39

3 396 GÖNÜL VURAL 6C 13 2 12,33 15 0 15,00 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 67 8 64,33 440,667 2 3 49 53 158
% 2,62

4 478 BİLAL EMİN AYKAÇ 6B 11 4 9,67 14 1 13,67 14 1 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 64 11 60,35 435,333 1 4 54 60 186
% 3,08

5 326 BERRA SU EKİCİ 6H 10 4 8,67 13 1 12,67 15 0 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 61 12 57,00 424,667 1 5 73 86 255
% 4,23

6 1101 ERVA ÇELİK 6C 12 3 11,00 11 2 10,33 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 61 12 56,99 415,333 3 6 92 113 331
% 5,49

7 432 ZEYNEP ESER 6İ 9 6 7,00 13 0 13,00 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 62 11 58,33 414,000 1 7 97 120 354
% 5,87

8 573 ELA UĞURO ĞAN 6C 10 4 8,67 12 2 11,33 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 60 13 55,66 407,333 4 8 106 134 401
% 6,65

9 1091 TALHA KARAASLAN 6G 7 8 4,33 13 1 12,67 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 60 14 55,33 400,667 1 9 116 151 462
% 7,66

10 776 AHMET DÜNDAR 6G 11 4 9,67 14 1 13,67 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 58 17 52,34 396,667 2 10 126 164 500
% 8,29

11 588 BELİNAY GÜNDOĞDU 6A 9 6 7,00 10 3 9,00 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 59 14 54,34 394,667 1 11 131 172 525
% 8,71

12 427 BERRA GÜNDOĞDU 6C 8 4 6,67 11 1 10,67 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 58 11 54,35 390,000 5 12 148 191 577
% 9,57

13 91 KAYRA GÜNER 6A 9 5 7,33 9 1 8,67 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 56 13 51,67 388,000 2 13 152 196 603
% 10,00

14 992 EMRE KÖK 6C 9 6 7,00 10 0 10,00 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 54 16 48,66 384,000 6 14 162 208 639
% 11

15 117 YUS F KAY 6G 10 5 8,33 11 4 9,67 12 2 11,33 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 54 18 48,00 377,667 3 15 180 228 718
% 12

16 166 AYLİS KOYUNOĞLU 6D 8 5 6,33 10 2 9,33 15 0 15,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 52 18 45,99 377,333 1 16 182 230 724
% 12

17 526 HATİCE ÜSTÜN 6İ 9 5 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 2 6,33 52 15 46,99 376,333 2 17 185 233 737
% 12

18 837 CEREN ERHAN 6K 9 5 7,33 12 0 12,00 12 3 11,00 6 3 5,00 7 3 6,00 4 5 2,33 50 19 43,66 370,333 2 18 207 260 817
% 14

19 115 ELİF BULUT 6H 10 4 8,67 11 3 10,00 9 5 7,33 8 1 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 53 18 47,00 363,500 2 19 228 288 907
% 15

20 1960 MİRAY BOZKURT 6B 7 8 4,33 11 3 10,00 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 53 21 45,99 363,333 2 20 229 289 909
% 15

21 162 EFLİN EROĞLU 6C 11 4 9,67 8 6 6,00 13 1 12,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 51 22 43,68 363,333 7 20 229 289 909
% 15

22 398 YUSUF EREN ÇAVUŞ 6D 8 7 5,67 12 3 11,00 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 54 21 47,00 360,000 2 22 244 307 955
% 16

23 1240 İREMSU GÜNGÖR 6F 10 3 9,00 7 1 6,67 10 3 9,00 6 4 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 49 14 44,34 352,167 1 23 269 341 1046
% 17

24 422 CEYHUN TAŞÇI 6E 10 5 8,33 6 6 4,00 13 1 12,67 6 3 5,00 9 1 8,67 4 0 4,00 48 16 42,67 349,167 1 24 279 356 1087
% 18

25 823 MİRA NAZ YILDIRIM 6C 8 7 5,67 8 7 5,67 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 52 23 44,35 344,000 8 25 299 384 1157
% 19

26 1089 MİRA SU UNUTMAZ 6B 9 6 7,00 8 7 5,67 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 50 25 41,67 342,000 3 26 304 390 1180
% 20

27 504 ÖMER YİĞİT ALIŞIR N 6C 8 3 7,00 8 2 7,33 11 2 10,33 1 0 1,00 6 3 5,00 8 1 7,67 42 11 38,33 337,167 9 27 323 417 1268
% 21

28 439 EYLÜL KARA ER 6İ 8 7 5,67 7 8 4,33 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 48 27 38,99 330,667 3 28 342 440 1358
% 23

29 685 MELEK FİDAN 6D 9 6 7,00 6 9 3,00 13 2 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 48 27 39,00 330,667 3 28 342 440 1358
% 23

30 388 KÖ 6B 8 7 5,67 9 6 7,00 11 4 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 47 28 37,68 327,333 4 30 361 463 1414
% 23

31 276 ATAKAN YILDIRIM 6A 10 5 8,33 5 10 1,67 12 3 11,00 5 5 3,33 7 2 6,33 8 2 7,33 47 27 37,99 323,500 3 31 375 482 1474
% 24

32 71 ABDULLAH GÜLER 6B 6 6 4,00 9 0 9,00 8 4 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 45 17 39,33 322,167 5 32 381 492 1498
% 25

33 245 ECRİN GÖNÜŞ 6F 9 4 7,67 2 3 1,00 12 1 11,67 6 1 5,67 8 1 7,67 6 4 4,67 43 14 38,35 322,000 2 33 382 493 1500
% 25
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Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

34 882 HASAN BUNSUZ 6K 8 6 6,00 6 8 3,33 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 48 25 39,67 320,667 3 34 388 500 1525
% 25

35 660 BELİNAY DURMUŞ 6C 10 5 8,33 10 1 9,67 8 7 5,67 2 1 1,67 5 3 4,00 4 2 3,33 39 19 32,67 319,500 10 35 395 508 1546
% 26

36 840 ENES    A IŞITAN 6H 10 5 8,33 7 8 4,33 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 46 29 36,33 319,333 3 36 396 509 1548
% 26

37 307 ECRİN ASTAM 6D 10 5 8,33 3 5 1,33 11 3 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 45 22 37,66 318,000 4 37 401 514 1568
% 26

38 628 ÖMER TAHA COŞKUN 6E 10 5 8,33 6 8 3,33 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 46 28 36,65 316,667 2 38 408 524 1588
% 26

39 1047 NİSA NAZ C OŞKUN 6İ 6 9 3,00 6 3 5,00 11 4 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 47 22 39,67 316,000 4 39 412 530 1607
% 27

40 1998 KAYRA 6C 6 7 3,67 7 2 6,33 11 4 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 44 23 36,33 314,667 11 40 415 534 1625
% 27

41 1076 SUDENAZ MECİT 6C 7 4 5,67 3 2 2,33 11 1 10,67 7 2 6,33 7 3 6,00 7 2 6,33 42 14 37,33 313,667 12 41 420 539 1643
% 27

42 269 ARİF     G SADIGOV  10 5 8,33 5 10 1,67 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 48 27 39,00 312,000 1 42 426 547 1669
% 28

43 878 HASAN AKGÜL 6C 7 8 4,33 6 3 5,00 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 44 25 35,67 310,667 13 43 440 561 1701
% 28

44 112 ECRİNELA ÖZTÜRK 6D 11 4 9,67 6 8 3,33 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 44 30 34,01 310,000 5 44 445 567 1716
% 28

45 1046 NİLÜFER GÜVENÇEL 6İ 8 7 5,67 7 8 4,33 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 46 28 36,67 307,333 5 45 457 580 1760
% 29

46 969 EBUBEKİR DÖNKAY 6C 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 46 29 36,33 305,333 14 46 465 590 1786
% 30

47 282 AZRA NAZ DEMİRAYAK6D 9 6 7,00 8 7 5,67 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 46 29 36,33 305,333 6 46 465 590 1786
% 30

48 393 EMİR KAR ASLAN 6A 7 8 4,33 6 9 3,00 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 43 32 32,32 304,667 4 48 471 596 1799
% 30

49 0 İLKER KİP 6İ 5 10 1,67 6 4 4,67 10 4 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 46 23 38,35 303,333 6 49 476 601 1813
% 30

50 1041 SELVİ TÜRELİ 6D 11 3 10,00 6 9 3,00 10 5 8,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 5 2,33 40 33 28,99 302,167 7 50 481 607 1833
% 30

51 1375 YİĞİT KILINÇ 6A 8 7 5,67 4 6 2,00 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 43 27 34,01 300,667 5 51 487 615 1858
% 31

52 1070 HATİCE SÜER 6B 10 3 9,00 4 6 2,00 8 6 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 7 2 6,33 42 23 34,33 300,333 6 52 492 621 1869
% 31

53 133 NİBRAS ALH ASSAN 6B 2 13 -2,33 9 6 7,00 14 1 13,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 42 33 31,01 296,667 7 53 505 641 1934
% 32

54 221 MUHAMMED KUTLU 6H 8 7 5,67 3 10 -0,33 13 2 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 42 31 31,67 296,000 4 54 510 647 1950
% 32

55 1029 ŞEREFHAKKI YURUL 6F 7 8 4,33 5 10 1,67 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 45 30 35,00 292,667 3 55 526 666 2008
% 33

56 1108 ASEL YILDI Z YENİ 6H 9 5 7,33 1 0 1,00 12 3 11,00 7 3 6,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 35 24 26,99 290,167 5 56 538 682 2046
% 34

57 1115 HASAN OĞUZ 6K 7 8 4,33 6 6 4,00 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 41 31 30,66 290,000 4 57 539 683 2049
% 34

58 938 BEYAM HAMDOŞ 6K 5 10 1,67 6 5 4,33 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 40 31 29,67 284,000 5 58 565 719 2163
% 36

59 820 ELİF ERKUL 6F 6 9 3,00 11 4 9,67 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 41 34 29,67 284,000 4 58 565 719 2163
% 36

60 385 EMRE KRİJE STORAC 6H 6 5 4,33 4 3 3,00 10 4 8,67 5 4 3,67 7 2 6,33 2 1 1,67 34 19 27,67 280,167 6 60 584 740 2238
% 37

61 99 ARDA ARAS ÇAYIRLI 6K 4 11 0,33 3 8 0,33 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 41 30 30,99 278,000 6 61 593 754 2279
% 38

62 475 ALPER ALTIYAPRA 6H 8 7 5,67 10 5 8,33 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 35 40 21,66 278,000 7 61 593 754 2279
% 38

63 761 AZRA AYDIN 6G 4 11 0,33 9 6 7,00 10 5 8,33 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 39 36 26,99 277,333 4 63 598 760 2294
% 38

64 1452 İPEKN İSA ŞALCI 6E 8 7 5,67 5 10 1,67 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 40 35 28,34 276,000 3 64 602 768 2323
% 39

65 580 YAĞMUR GELDİ 6A 8 7 5,67 8 7 5,67 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 38 37 25,67 274,000 6 65 613 781 2367
% 39

66 215 ELİF YAREN YILDIZ 6C 8 7 5,67 7 8 4,33 12 3 11,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 32 43 17,66 272,667 15 66 622 790 2396
% 40
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Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

67 114 BELİNAY AKAY 6K 7 7 4,67 9 3 8,00 8 2 7,33 7 2 6,33 3 4 1,67 34 18 28,00 269,333 7 67 634 806 2447
% 41

68 1360 BELİNAY SERDAR 6F 8 5 6,33 2 3 1,00 10 2 9,33 3 4 1,67 5 3 4,00 1 4 -0,33 29 21 22,00 268,333 5 68 638 810 2464
% 41

69 169 HAVVANUR GÜL 6G 6 9 3,00 8 7 5,67 7 7 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 38 36 26,00 266,667 5 69 647 821 2488
% 41

70 641 BERRAK KEMEÇ 6K 4 11 0,33 7 2 6,33 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 36 32 25,33 266,167 8 70 651 825 2499
% 41

71 579 HATİCE GELDİ 6A 9 6 7,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 4 3,67 38 36 26,00 265,500 7 71 652 827 2518
% 42

72 1119 İKLİMA GÜLŞEN 6F 7 8 4,33 2 13 -2,33 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 41 34 29,66 265,333 6 72 654 829 2522
% 42

73 705 CEYLİN BAYRAM 6A 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 38 37 25,67 264,667 8 73 659 834 2533
% 42

74 952 MAHMUD AZİZİ 6İ 4 8 1,33 5 8 2,33 11 3 10,00 5 4 3,67 5 5 3,33 5 4 3,67 35 32 24,33 263,667 7 74 666 842 2558
% 42

75 160 ELİF NAZ ERDOĞAN 6E 9 5 7,33 3 8 0,33 9 5 7,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 34 35 22,32 263,333 4 75 669 845 2567
% 43

76 1099 HÜSEYİN OĞUZ 6B 7 8 4,33 7 8 4,33 7 5 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 35 37 22,66 260,667 8 76 689 870 2626
% 44

77 948 MUHAMMET IŞIK 6G 8 7 5,67 5 10 1,67 8 7 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 36 39 23,01 258,000 6 77 705 894 2682
% 44

78 1126 BEHİCE NUR YILMAZ 6A 7 5 5,33 1 4 -0,33 6 3 5,00 5 2 4,33 10 0 10,00 3 2 2,33 32 16 26,66 256,667 9 78 715 905 2718
% 45

79 671 EVİN ÇETİNKAYA 6K 6 9 3,00 4 11 0,33 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 37 38 24,33 256,667 9 78 715 905 2718
% 45

80 612 BATURAY ECİOVA 6B 6 9 3,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 38 37 25,67 255,333 9 80 728 921 2753
% 46

81 322 VEYSEL KAYA 6B 6 8 3,33 5 5 3,33 7 6 5,00 6 3 5,00 6 3 5,00 3 7 0,67 33 32 22,33 251,667 10 81 749 945 2832
% 47

82 1979 BATUHAN ABAT* 6G 5 10 1,67 7 6 5,00 11 4 9,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 30 43 15,67 251,333 7 82 750 946 2835
% 47

83 5520 BUKET KİRACI 6G 7 6 5,00 2 2 1,33 5 1 4,67 3 1 2,67 7 2 6,33 4 3 3,00 28 15 23,00 251,000 8 83 755 952 2847
% 47

84 257 EBRU KAPLA N 6K 6 9 3,00 1 1 0,67 9 6 7,00 5 5 3,33 5 4 3,67 6 3 5,00 32 28 22,67 249,000 10 84 766 966 2892
% 48

85 1985 İREMSU TAŞTEKİN 6D 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 33 42 19,01 248,000 8 85 771 973 2906
% 48

86 1017 NİDANUR ALTUNTAŞ 6E 6 8 3,33 9 6 7,00 7 8 4,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 31 43 16,66 248,000 5 85 771 973 2906
% 48

87 838 ENES   A YAVAŞ 6G 7 8 4,33 5 10 1,67 9 6 7,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 32 42 18,00 245,500 9 87 785 988 2959
% 49

88 717 ÇINAR SİVRİKAYA 6C 4 11 0,33 9 6 7,00 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 33 42 18,99 243,333 16 88 801 1009 3001
% 50

89 1079 ENSAR BAKİ 6K 6 9 3,00 7 4 5,67 7 8 4,33 1 7 -1,33 5 3 4,00 3 5 1,33 29 36 17,00 243,000 11 89 807 1015 3015
% 50

90 113 RÜZGAR ERÖZGÜN 6K 3 11 -0,67 4 3 3,00 9 5 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 6 4 4,67 32 32 21,33 242,167 12 90 811 1020 3025
% 50

91 383 EKİN MUTLU 6F 8 7 5,67 3 12 -1,00 7 6 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 34 39 21,01 241,333 7 91 816 1026 3041
% 50

92 648 TUANA KARAASLAN 6K 9 6 7,00 4 11 0,33 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 31 44 16,34 241,333 13 91 816 1026 3041
% 50

93 1043 ROZERİN TAŞDEMİR 6G 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 35 40 21,67 240,667 10 93 822 1034 3059
% 51

94 1086 MERYEM EREK 6F 8 6 6,00 7 5 5,33 4 8 1,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 29 38 16,32 240,167 8 94 826 1038 3077
% 51

95 515 SARA MİLECİ 6E 5 10 1,67 7 7 4,67 8 7 5,67 3 7 0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 31 42 17,02 239,500 6 95 828 1042 3093
% 51

96 262 KADİRHAN YILDIZ 6C 7 8 4,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 36 39 23,00 239,333 17 96 829 1044 3096
% 51

97 377 YUNUS EMRE SEZER 6C 6 9 3,00 2 13 -2,33 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 36 39 23,00 239,333 17 96 829 1044 3096
% 51

98 535 MUHAMMETAL İAKŞAHİN6H 1 7 -1,33 3 1 2,67 9 4 7,67 7 0 7,00 4 3 3,00 2 0 2,00 26 15 21,01 239,000 8 98 832 1048 3109
% 52

99 1980 ELİF DEMİR 6A 5 10 1,67 7 8 4,33 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 33 42 19,00 238,667 10 99 836 1053 3121
% 52
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Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

100 223 EYLÜLNİSA KIYMET 6K 9 5 7,33 2 2 1,33 5 10 1,67 5 5 3,33 4 5 2,33 3 3 2,00 28 30 17,99 236,167 14 100 848 1067 3167
% 53

101 247 DAVUT EFE YILDIZ 6E 7 8 4,33 0 2 -0,67 6 4 4,67 5 2 4,33 6 3 5,00 3 0 3,00 27 19 20,66 235,833 7 101 850 1070 3172
% 53

102 433 SELENSU ABATAY 6E 6 7 3,67 3 6 1,00 4 6 2,00 5 2 4,33 6 3 5,00 7 2 6,33 31 26 22,33 234,167 8 102 858 1080 3201
% 53

103 199 ELİF SERVET 6B 5 10 1,67 7 8 4,33 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 33 42 18,99 234,000 11 103 859 1081 3204
% 53

104 611 ERAY MANTAR 6E 7 8 4,33 4 11 0,33 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 33 42 18,99 234,000 9 103 859 1081 3204
% 53

105 501 TUNAHAN CIPLAK 6H 7 7 4,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 31 43 16,67 234,000 9 103 859 1081 3204
% 53

106 1120 İREMNUR YENİGELEN 6F 5 9 2,00 7 3 6,00 4 7 1,67 4 5 2,33 3 7 0,67 6 4 4,67 29 35 17,34 232,167 9 106 872 1095 3247
% 54

107 310 MEDİNE ÖZEL 6D 4 10 0,67 1 6 -1,00 9 6 7,00 6 3 5,00 7 3 6,00 5 4 3,67 32 32 21,34 231,667 9 107 875 1100 3260
% 54

108 255 ÖMER FARUK ESİN 6C 10 5 8,33 2 5 0,33 5 7 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 27 37 14,66 231,333 19 108 878 1103 3274
% 54

109 160 ELİF RANA TÜRK 6C 6 9 3,00 7 8 4,33 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 28 47 12,34 231,333 19 108 878 1103 3274
% 54

110 261 RABİA KARAKAYA 6K 5 8 2,33 8 5 6,33 0 1 -0,33 8 1 7,67 4 5 2,33 25 20 18,33 231,167 15 110 884 1109 3283
% 54

111 79 IRM K NUR ATAŞ 6K 7 8 4,33 4 9 1,00 4 9 1,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 5 3,33 33 37 20,66 228,833 16 111 898 1128 3332
% 55

112 264 ŞERİFE TANIRGAN 6K 7 8 4,33 5 10 1,67 9 6 7,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 27 48 11,00 228,000 17 112 902 1135 3350
% 56

113 902 DENİZ IŞIK 6F 6 9 3,00 6 9 3,00 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 31 44 16,33 227,333 10 113 906 1139 3361
% 56

114 1345 MERYEM COŞ KU N 6H 2 12 -2,00 8 4 6,67 8 5 6,33 5 3 4,00 2 6 0,00 1 8 -1,67 26 38 13,33 226,833 10 114 911 1145 3374
% 56

115 871 EZGİ EDA DEMİRBAŞ 6K 5 10 1,67 5 10 1,67 7 8 4,33 6 3 5,00 5 5 3,33 3 4 1,67 31 40 17,67 226,000 18 115 917 1155 3395
% 56

116 788 ECRİN ERDOĞDU 6E 8 7 5,67 4 11 0,33 5 10 1,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 32 43 17,67 226,000 10 115 917 1155 3395
% 56

117 764 EBRU AKYILDIZ 6İ 6 9 3,00 8 7 5,67 4 11 0,33 7 2 6,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 30 43 15,66 225,667 8 117 920 1158 3404
% 56

118 152 ARDA VARDAR 6İ 5 9 2,00 3 8 0,33 6 5 4,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 30 35 18,32 224,167 9 118 927 1166 3437
% 57

119 763 DERİN PALAS 6E 8 5 6,33 0 1 -0,33 1 1 0,67 2 4 0,67 2 3 1,00 10 0 10,00 23 14 18,34 224,167 11 118 927 1166 3437
% 57

120 256 YELİZ AKTAŞ 6A 2 13 -2,33 7 8 4,33 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 30 45 15,00 224,000 11 120 929 1168 3439
% 57

121 1096 MUSTAFA AKTAŞ 6B 5 10 1,67 6 9 3,00 8 6 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 46 12,67 224,000 12 120 929 1168 3439
% 57

122 513 BERKAY KEMEÇ 6D 3 11 -0,67 7 5 5,33 6 7 3,67 4 4 2,67 3 6 1,00 4 4 2,67 27 37 14,67 220,833 10 122 955 1199 3521
% 58

123 600 RANA RABİA PINARCI 6C 8 6 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 27 47 11,34 220,667 21 123 957 1201 3525
% 58

124 1110 EZGİ SU ÖZDEN 6İ 7 8 4,33 5 10 1,67 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 30 45 15,00 219,333 10 124 968 1213 3555
% 59

125 1170 YEDA İNCE 6D 4 3 3,00 1 3 0,00 5 3 4,00 4 3 3,00 5 2 4,33 2 3 1,00 21 17 15,33 217,833 11 125 977 1225 3591
% 60

126 701 CEMRE GÜLER 6K 5 10 1,67 3 12 -1,00 10 5 8,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 28 47 12,34 217,333 19 126 980 1230 3601
% 60

127 1907 FIRAT ERCAN 6E 4 11 0,33 4 11 0,33 10 5 8,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 28 47 12,32 217,333 12 126 980 1230 3601
% 60

128 487 MAZHAR YILMAZ 6A 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 29 46 13,66 216,000 12 128 990 1243 3633
% 60

129 801 ECRİN MOLDUR 6G 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 29 46 13,66 216,000 11 128 990 1243 3633
% 60

130 414 KAYRAE  EN KAYA 6G 7 8 4,33 5 10 1,67 5 10 1,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 29 46 13,67 216,000 11 128 990 1243 3633
% 60

131 651 NİSA NUR ÇOŞGUN 6B 7 8 4,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 29 46 13,66 216,000 13 128 990 1243 3633
% 60

132 206 BETÜL DAĞLIOĞLU 6E 8 7 5,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 29 46 13,67 216,000 13 128 990 1243 3633
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 6. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 305 1889 2294 6031

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

133 479 METE İSTANBUL 6C 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 30 45 15,01 214,667 22 133 1004 1263 3684
% 61

134 105 MELİSA ATALAY 6D 5 10 1,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 30 45 15,00 214,667 12 133 1004 1263 3684
% 61

135 50 UMUTERENÖZ KİLİÇ 6B 3 12 -1,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 30 45 15,00 214,667 14 133 1004 1263 3684
% 61

136 343 NUR EFŞAN AKŞİT 6K 3 9 0,00 1 1 0,67 3 6 1,00 8 1 7,67 8 2 7,33 6 4 4,67 29 23 21,34 214,167 20 136 1008 1267 3693
% 61

137 382 TUANA ARI 6G 6 7 3,67 4 9 1,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 27 43 12,66 213,500 13 137 1014 1273 3709
% 61

138 631 FATMA NİSA ÖKSÜZ 6C 6 7 3,67 4 8 1,33 6 8 3,33 3 6 1,00 3 6 1,00 3 6 1,00 25 41 11,33 212,500 23 138 1024 1284 3737
% 62

139 1026 TUANA SERBEST 6H 1 14 -3,67 5 10 1,67 10 5 8,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 29 46 13,66 211,333 11 139 1030 1292 3764
% 62

140 330 ŞÜKRÜ  S SANİ N 6C 4 11 0,33 4 11 0,33 6 8 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 31 43 16,65 210,667 24 140 1036 1299 3783
% 63

141 5522 DERİNMISRA DEMİR 6A 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 49 9,67 210,667 13 140 1036 1299 3783
% 63

142 0 YAKU P GÜVEN 6İ 5 10 1,67 7 8 4,33 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 26 49 9,67 210,667 11 140 1036 1299 3783
% 63

143 1064 PINAR GÜLER 6İ 1 14 -3,67 6 9 3,00 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 30 45 15,00 210,000 12 143 1047 1310 3804
% 63

144 0 BERAT KONUK 6K 5 9 2,00 5 10 1,67 6 8 3,33 1 8 -1,67 5 4 3,67 4 3 3,00 26 42 12,00 209,500 21 144 1052 1316 3825
% 63

145 1902 SUDENAZ ÖZTÜRK 6E 4 9 1,00 7 7 4,67 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 28 44 13,33 209,333 14 145 1053 1317 3828
% 63

146 460 YUSUF ATMAN 6G 5 10 1,67 7 8 4,33 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 27 48 11,00 209,333 14 145 1053 1317 3828
% 63

147 1376 EMRE ÇOLAK 6H 7 8 4,33 4 11 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 27 48 11,00 209,333 12 145 1053 1317 3828
% 63

148 454 NURULLAH AKŞİT 6D 5 10 1,67 6 9 3,00 6 9 3,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 27 48 11,01 209,333 13 145 1053 1317 3828
% 63

149 348 UĞUR KARAA SLAN 6B 6 7 3,67 3 8 0,33 5 5 3,33 4 5 2,33 7 3 6,00 25 28 15,66 208,167 15 149 1067 1333 3863
% 64

150 333 YİĞİT ÖRETMEN 6A 4 11 0,33 8 7 5,67 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 28 47 12,33 208,000 14 150 1068 1334 3867
% 64

151 545 YAŞAR YEŞİLÖZ 6F 6 9 3,00 4 11 0,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 26 49 9,66 206,000 11 151 1085 1353 3918
% 65

152 270 AYSUN SADIGOVA 6A 4 11 0,33 5 10 1,67 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 27 48 11,00 204,667 15 152 1097 1372 3952
% 66

153 189 ELİF MARNA 6A 6 9 3,00 6 9 3,00 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 27 48 11,00 204,667 15 152 1097 1372 3952
% 66

154 317 ESRA NUR YILMAZ 6H 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 24 51 7,01 204,000 13 154 1106 1385 3975
% 66

155 598 ŞEYHMUS TAŞİN 6G 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 28 47 12,33 203,333 15 155 1114 1394 4000
% 66

156 680 POYRAZ KÜP ÇÜK 6D 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 28 47 12,34 203,333 14 155 1114 1394 4000
% 66

157 1058 OSMAN ZEREN 6K 6 9 3,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 26 48 10,00 202,167 22 157 1124 1407 4027
% 67

158 489 ÇAĞRI TUNA 6A 4 11 0,33 2 3 1,00 3 3 2,00 3 5 1,33 4 4 2,67 7 1 6,67 23 27 14,00 201,667 17 158 1129 1412 4046
% 67

159 1981 MERVE SU YAVAŞ 6İ 6 9 3,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 26 49 9,68 201,333 13 159 1130 1413 4053
% 67

160 123 TAHA SARI 6İ 8 7 5,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 26 49 9,67 201,333 13 159 1130 1413 4053
% 67

161 495 ECEM NAZ Y ILMAZ 6A 8 7 5,67 4 11 0,33 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 24 51 7,00 199,333 18 161 1148 1432 4106
% 68

162 821 ELİFNAZ BAŞDOĞAN 6B 7 7 4,67 4 11 0,33 5 9 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 24 49 7,67 198,667 16 162 1155 1439 4126
% 68

163 407 EFE ÇİMEN 6D 8 7 5,67 7 8 4,33 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 50 8,33 198,000 15 163 1160 1447 4142
% 69

164 894 EMİRHAN BAHAR 6G 4 11 0,33 4 11 0,33 8 7 5,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 25 50 8,33 198,000 16 163 1160 1447 4142
% 69

165 442 S A L İ H A H M E T 6 3 10 -0,33 5 10 1,67 7 7 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 24 46 8,67 197,667 1 165 1164 1451 4162
% 69
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 6. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 305 1889 2294 6031

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

166 707 EMİRHAN KAYA 6F 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 26 48 10,00 197,500 12 166 1165 1452 4166
% 69

167 457 HÜSNANUR TÜRK 6H 3 12 -1,00 6 8 3,33 5 10 1,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 27 47 11,33 197,333 14 167 1169 1456 4171
% 69

168 795 ECEM NAZ KON* 6E 5 10 1,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 27 47 11,33 197,333 15 167 1169 1456 4171
% 69

169 412 MELİSA ŞANLI 6E 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 22 53 4,34 197,333 15 167 1169 1456 4171
% 69

170 602 ZEYNEP ALTIN 6D 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 27 47 11,34 196,167 16 170 1180 1469 4202
% 70

171 116 MUSA TAŞÇI 6F 3 11 -0,67 3 7 0,67 5 3 4,00 6 3 5,00 3 6 1,00 3 7 0,67 23 37 10,67 195,667 13 171 1184 1474 4213
% 70

172 1015 YUSUF TEKİN 6 4 11 0,33 5 10 1,67 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 24 50 7,33 195,500 2 172 1185 1475 4218
% 70

173 0 HAZ*L NAZ KIRAÇ 6K 8 7 5,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 51 7,00 194,667 23 173 1193 1486 4241
% 70

174 498 EMİRHA ŞANLI 6F 8 7 5,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 25 50 8,34 193,333 14 174 1207 1504 4285
% 71

175 131 FERDİ TÜRE Lİ 6B 7 8 4,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 26 49 9,66 192,000 17 175 1219 1518 4320
% 72

176 111 ELİF ÖZCAN 6A 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 27 47 11,33 191,500 19 176 1223 1523 4333
% 72

177 362 SUDENAZ YILDIZ 6H 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 52 5,67 191,333 15 177 1224 1524 4335
% 72

178 298 BÜNYAMİN ZİREK 6D 4 11 0,33 8 7 5,67 2 12 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 25 49 8,67 190,667 17 178 1232 1532 4353
% 72

179 45 YUFUF KUMTEPE 6E 6 9 3,00 7 8 4,33 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 24 51 7,00 190,000 17 179 1238 1539 4370
% 72

180 511 DURU KILIÇ 6E 4 10 0,67 5 6 3,00 4 6 2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 20 34 8,67 189,500 18 180 1241 1542 4387
% 73

181 431 ÇINARALİ SUYULM AZ 6F 7 8 4,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 1 3,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 24 46 8,66 189,500 15 180 1241 1542 4387
% 73

182 968 YUSUFEYMEN TUZANE6G 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 25 50 8,32 188,667 17 182 1246 1548 4402
% 73

183 66 YUSUF ÇAĞL İYİ E 6K 1 3 0,00 4 1 3,67 6 4 4,67 11 8 8,34 188,667 24 182 1246 1548 4402
% 73

184 274 EYÜPBATU YÜKSELER 6D 4 11 0,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 25 50 8,32 188,667 18 182 1246 1548 4402
% 73

185 780 ERTUĞRUL TAŞÇI 6F 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 25 50 8,33 188,667 16 182 1246 1548 4402
% 73

186 89 YUSUF YILDIRIM 6A 7 8 4,33 0 15 -5,00 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 29 46 13,66 188,000 20 186 1255 1557 4424
% 73

187 420 EMİN SES 6C 6 9 3,00 6 9 3,00 2 10 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 23 49 6,66 188,000 25 186 1255 1557 4424
% 73

188 198 CEYLİN SATILMIŞ 6F 5 10 1,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 26 49 9,68 187,333 17 188 1260 1564 4436
% 74

189 1950 İLAYDA SAMUT 6C 4 11 0,33 6 8 3,33 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 50 7,32 187,333 26 188 1260 1564 4436
% 74

190 0 NAZLI SER TEL 6B 7 8 4,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 6 1,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 24 49 7,66 187,000 18 190 1269 1574 4454
% 74

191 655 YAS   DURA S 6B 5 10 1,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 24 50 7,33 186,167 19 191 1281 1588 4484
% 74

192 145 ECRİN BİNGÖL 6F 4 9 1,00 6 5 4,33 3 10 -0,33 3 4 1,67 1 7 -1,33 2 6 0,00 19 41 5,34 185,833 18 192 1283 1591 4497
% 75

193 689 BERFİN ÇEKER 6D 4 11 0,33 4 11 0,33 5 8 2,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 24 49 7,66 184,667 19 193 1294 1605 4526
% 75

194 386 EMİR KRİJE STORAC 6H 8 7 5,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 25 50 8,34 184,000 16 194 1298 1611 4547
% 75

195 1044 NEVZAT YAVUZ 6K 1 14 -3,67 5 10 1,67 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 25 50 8,33 184,000 25 194 1298 1611 4547
% 75

196 873 FARAC ELSAĞİR 6İ 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 22 53 4,32 183,333 15 196 1308 1623 4566
% 76

197 192 HANİFE NUR KARAASLAN6E 5 10 1,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 53 4,33 183,333 19 196 1308 1623 4566
% 76

198 500 CENA İBRAH İM 5İ 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 23 52 5,67 182,000 1 198 1320 1637 4611
% 76
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 6. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 305 1889 2294 6031

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

199 1109 VACİH ŞERAFEDİN 6H 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 24 50 7,34 181,500 17 199 1325 1642 4629
% 77

200 0 VALİT ELM*Rİ 6D 4 11 0,33 6 9 3,00 6 9 3,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 20 55 1,66 181,333 20 200 1327 1644 4632
% 77

201 399 YAĞMUR ERTAŞ 6B 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 24 51 7,00 180,667 20 201 1333 1651 4650
% 77

202 395 HAMİ ENES KUDİN 6D 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 24 51 7,00 180,667 21 201 1333 1651 4650
% 77

203 1373 ÇINAR ÇOLAK 6H 7 8 4,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 21 54 3,00 180,000 18 203 1341 1662 4674
% 77

204 0 RAVZA TEKİN 6İ 4 11 0,33 4 11 0,33 5 9 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 23 51 5,99 179,333 16 204 1348 1669 4694
% 78

205 132 AHMET MATRA 6G 3 12 -1,00 8 7 5,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 22 53 4,33 178,667 18 205 1352 1674 4712
% 78

206 1037 SEMA NUR KESER 6F 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 53 4,34 178,667 19 205 1352 1674 4712
% 78

207 3 FURK N KURNAZ 6K 4 11 0,33 4 8 1,33 6 9 3,00 1 8 -1,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 19 50 2,33 177,167 26 207 1376 1699 4773
% 79

208 1092 MUHAMMED DEMİR 6İ 4 11 0,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 24 51 7,00 176,000 17 208 1384 1709 4798
% 80

209 120 ARDA KATİP 6D 4 11 0,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 21 49 4,67 176,000 22 208 1384 1709 4798
% 80

210 571 BEYZANUR ALTUNER 6D 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 10 0,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 3 3,00 24 47 8,34 175,833 23 210 1390 1716 4813
% 80

211 0 YAĞMUR AKKAYA 6K 4 11 0,33 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 19 41 5,34 175,333 27 211 1392 1719 4818
% 80

212 1087 AVŞİN YABANCI 6F 6 9 3,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 21 54 3,01 175,333 20 211 1392 1719 4818
% 80

213 216 BERAT ENGÜR 6B 7 8 4,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 22 53 4,33 174,000 21 213 1406 1736 4860
% 81

214 534 BERAT GAMSIZ 6İ 4 11 0,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 23 52 5,66 172,667 18 214 1421 1751 4899
% 81

215 556 ÖMER FARUK BEREKET6İ 2 13 -2,33 8 7 5,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 23 52 5,68 172,667 18 214 1421 1751 4899
% 81

216 416 YAGMUR SEN 6E 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 9 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 21 53 3,33 172,667 20 214 1421 1751 4899
% 81

217 0 RECEP ATSAN 6K 4 10 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 21 53 3,34 172,667 28 214 1421 1751 4899
% 81

218 72 BERE N YAŞAR 6K 2 11 -1,67 4 11 0,33 6 8 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 21 51 3,99 172,000 29 218 1431 1763 4925
% 82

219 1088 METE BOZ 6H 4 11 0,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 20 55 1,66 172,000 19 218 1431 1763 4925
% 82

220 472 KEREM CAN NAÇAR 6A 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 0 10 -3,33 8 2 7,33 3 6 1,00 20 43 5,67 171,500 21 220 1439 1774 4945
% 82

221 507 POYRAZ PAÇACI 6A 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 21 54 3,01 170,667 22 221 1452 1788 4972
% 82

222 46 E N Gİİ N K E L O 6B 6 9 3,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 21 54 3,00 170,667 22 221 1452 1788 4972
% 82

223 425 BERAT SÖNMEZSOY 6G 2 13 -2,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 21 54 3,01 170,667 19 221 1452 1788 4972
% 82

224 1048 NURSEDA  A LTIYAPRAK6H 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 54 3,00 170,667 20 221 1452 1788 4972
% 82

225 296 MUHAMET ABDULKADR6F 3 12 -1,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 21 54 3,00 170,667 21 221 1452 1788 4972
% 82

226 1018 YUSUF TALH A KÖPO 6G 1 14 -3,67 5 10 1,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 21 54 2,99 170,667 19 221 1452 1788 4972
% 82

227 908 YAĞMUR ZOR 6D 5 9 2,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 23 51 6,00 170,000 24 227 1462 1804 5004
% 83

228 1056 ERAY EMİR ARDIÇ 6E 3 12 -1,00 1 13 -3,33 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 23 51 6,00 170,000 21 227 1462 1804 5004
% 83

229 726 BÜŞRA AKŞİT 6F 3 12 -1,00 5 10 1,67 7 8 4,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 18 57 -0,99 170,000 22 227 1462 1804 5004
% 83

230 656 FEYYAZ ŞAF AK 6B 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 22 53 4,32 169,333 23 230 1469 1811 5019
% 83

231 173 ALİ D DÜNDAR 6İ 3 12 -1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 22 53 4,34 169,333 20 230 1469 1811 5019
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 6. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 305 1889 2294 6031

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

232 157 YİĞİTCAN ÜLKER 6D 3 12 -1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 22 53 4,33 169,333 25 230 1469 1811 5019
% 83

233 1805 BATUHAN OTACI 6G 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 56 0,33 168,667 21 233 1480 1823 5048
% 84

234 661 BULUT 6İ 2 11 -1,67 4 11 0,33 4 9 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 22 49 5,66 168,000 21 234 1485 1830 5061
% 84

235 564 GÜLBEYAZ ÖNERİ 6G 5 10 1,67 5 10 1,67 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 18 56 -0,67 166,167 22 235 1502 1850 5115
% 85

236 0 İREMSU ÖZ* 6A 2 13 -2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 54 3,01 166,000 23 236 1504 1852 5120
% 85

237 141 SAMET SARIAHM T 6C 2 13 -2,33 4 11 0,33 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 21 54 3,00 166,000 27 236 1504 1852 5120
% 85

238 1371 CEMAL F SÖKAL 6F 4 11 0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 21 54 3,00 166,000 23 236 1504 1852 5120
% 85

239 122 HASRET BAL 6G 3 12 -1,00 7 8 4,33 1 14 -3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 22 53 4,32 164,667 23 239 1519 1870 5160
% 86

240 124 E**** 6H 4 10 0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 18 55 -0,33 164,667 21 239 1519 1870 5160
% 86

241 224 EMİR DOKSAN 6B 3 8 0,33 2 2 1,33 1 6 -1,00 1 5 -0,67 3 3 2,00 2 4 0,67 12 28 2,66 164,000 24 241 1526 1877 5175
% 86

242 0 ARVA  HAJİ ŞEVA K 6A 5 10 1,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 19 56 0,35 164,000 24 241 1526 1877 5175
% 86

243 474 RESUI CAN EROI 6A 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 20 55 1,66 162,667 25 243 1544 1895 5215
% 86

244 536 HATİCE ATALAY 6H 4 11 0,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 20 55 1,67 162,667 22 243 1544 1895 5215
% 86

245 150 ALÖER ÖZCAN 6F 6 9 3,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 20 55 1,67 162,667 24 243 1544 1895 5215
% 86

246 1084 ŞE V*L Bİ ER 6E 3 12 -1,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 18 56 -0,67 161,500 22 246 1559 1911 5254
% 87

247 1100 IŞIKAY GÜLTEKİN 6F 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 21 54 3,01 161,333 25 247 1560 1913 5258
% 87

248 175 CENGİZHAN SARAÇOĞLU6A 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 19 55 0,66 160,167 26 248 1576 1932 5297
% 88

249 938 YİĞİT ŞENTÜRK 6H 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 22 53 4,34 160,000 23 249 1577 1933 5301
% 88

250 1187 MELEK ALVAGA 6A 3 12 -1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 4 5 2,33 20 53 2,34 159,667 27 250 1584 1941 5315
% 88

251 384 MUHAMMED BASRİ 6E 2 13 -2,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 19 56 0,33 159,333 23 251 1587 1944 5321
% 88

252 10420 NA R  E UHN T Rİ 6H 7 8 4,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 20 55 1,67 158,000 24 252 1603 1962 5361
% 89

253 514 BERRE SU KONUK 6E 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 20 55 1,67 158,000 24 252 1603 1962 5361
% 89

254 777 YİĞİT SARP 6K 3 12 -1,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 22 53 4,33 155,333 30 254 1624 1985 5436
% 90

255 530 BURAK EFE ÇETİNBAŞ 6İ 3 11 -0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 17 57 -2,00 154,667 22 255 1631 1992 5449
% 90

256 874 METİNYIKIL MAZ  2 13 -2,33 4 11 0,33 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 20 55 1,66 153,333 2 256 1645 2011 5483
% 91

257 10004 YASEMİN NI SA SARI 6İ 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 20 55 1,67 153,333 23 256 1645 2011 5483
% 91

258 955 MUHAMMED AJOUZ 6A 2 13 -2,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 21 54 3,00 152,000 28 258 1658 2027 5530
% 92

259 96 AÇELYA ERDEMİR 6B 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 18 57 -0,99 151,333 25 259 1660 2033 5543
% 92

260 1104 HİRANUR ALTUNSES 6G 4 11 0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 19 56 0,33 150,000 24 260 1670 2046 5569
% 92

261 582 BEYZANUR KURNAZ 6G 2 13 -2,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 19 56 0,33 150,000 24 260 1670 2046 5569
% 92

262 2 YİĞİTMURAT KAYTAZ 6K 3 12 -1,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 20 55 1,67 148,667 31 262 1681 2061 5599
% 93

263 434 SÜLEYMAN KAYA 6D 4 11 0,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 17 58 -2,34 148,000 26 263 1692 2075 5621
% 93

264 745 AMİNE YÜKSEL 6İ 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 17 58 -2,35 148,000 24 263 1692 2075 5621
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 6. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 305 1889 2294 6031

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

265 934 HATİCENAZ YILMAZ 6F 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 17 58 -2,33 148,000 26 263 1692 2075 5621
% 93

266 332 VEYSEL ASLAN 6F 1 14 -3,67 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 17 58 -2,34 148,000 26 263 1692 2075 5621
% 93

267 351 YUNUS EMRE MIDIK 6G 2 13 -2,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 18 57 -0,99 146,667 26 267 1702 2087 5644
% 94

268 1136 EFEBERK TAŞARSLAN 6A 1 14 -3,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 56 0,33 145,333 29 268 1714 2101 5669
% 94

269 541 İBRAHİM ÇE LİK 6K 2 13 -2,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 19 56 0,33 145,333 32 268 1714 2101 5669
% 94

270 233 AYŞEGÜL EREK 6E 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 16 59 -3,66 144,667 25 270 1718 2105 5680
% 94

271 1002 YAKUP GÜLE R 6K 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 20 55 1,67 144,000 33 271 1726 2113 5692
% 94

272 883 UMUT GÜLTEKİN 6H 3 10 -0,33 1 11 -2,67 3 8 0,33 4 3 3,00 0 10 -3,33 4 5 2,33 15 47 -0,67 144,000 25 271 1726 2113 5692
% 94

273 1005 YAŞİN KORUK 6İ 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 17 58 -2,32 143,333 25 273 1731 2120 5704
% 95

274 1068 RESUL DEMİR 6D 1 14 -3,67 2 13 -2,33 6 5 4,33 0 10 -3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 16 55 -2,33 143,333 27 273 1731 2120 5704
% 95

275 294 MERT GÖKAL P 6B 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 17 58 -2,34 143,333 26 273 1731 2120 5704
% 95

276 229 MUHAMMED E L UVEYS6E 2 13 -2,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 18 57 -0,99 142,000 26 276 1740 2130 5725
% 95

277 547 ARAS ATAÇ 6G 4 11 0,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 16 58 -3,34 142,000 27 276 1740 2130 5725
% 95

278 334 SÜREYYA ELHAMUD 6G 1 14 -3,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 19 56 0,34 140,667 28 278 1750 2140 5747
% 95

279 1663 MERYEM HÜSEYİN 6F 4 11 0,33 4 11 0,33 0 15 -5,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 19 56 0,33 140,667 28 278 1750 2140 5747
% 95

280 754 ENES  YR B* RAM 6H 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 16 59 -3,66 140,000 26 280 1754 2145 5758
% 95

281 1915 NİSA NU TAŞÇI 6E 5 10 1,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 16 59 -3,67 140,000 27 280 1754 2145 5758
% 95

282 464 ZEHRA NUR OTACI 6E 5 10 1,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 17 58 -2,32 138,667 28 282 1760 2153 5783
% 96

283 242 ELİF NUR TURPCU 6H 4 11 0,33 2 12 -2,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 15 59 -4,67 138,667 27 282 1760 2153 5783
% 96

284 303 BERAT KARAAGAC 6E 1 14 -3,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 15 60 -5,00 136,667 29 284 1781 2175 5816
% 96

285 60 BURAK SENÜK 6F 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 10 -2,33 0 10 -3,33 4 4 2,67 2 7 -0,33 13 50 -3,66 136,500 29 285 1786 2181 5827
% 97

286 0 EMİR RARP 6K 1 14 -3,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 19 56 0,34 136,000 34 286 1789 2185 5831
% 97

287 1094 MUHAMMET C AN ÖZER6A 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 17 58 -2,33 134,000 30 287 1801 2197 5854
% 97

288 20500 NURMAHİDE TÜRELİ 6İ 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 17 58 -2,33 134,000 26 287 1801 2197 5854
% 97

289 202 SATU ECRİN ÖZTÜRK 6A 4 11 0,33 3 12 -1,00 0 15 -5,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 18 56 -0,68 133,500 31 289 1807 2203 5862
% 97

290 654 BÜŞRA BALASOR 6D 2 10 -1,33 3 12 -1,00 1 13 -3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 17 54 -0,99 132,667 28 290 1813 2210 5876
% 97

291 896 TAYİM S SABBAGH 6D 2 13 -2,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 18 57 -1,01 132,667 28 290 1813 2210 5876
% 97

292 1103 BEYZANUR KÖKTEN 6G 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 15 60 -5,00 132,000 29 292 1815 2212 5881
% 98

293 0 EMİRHAN KÜREKÇİ 6İ 2 13 -2,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 16 59 -3,66 130,667 27 293 1819 2216 5892
% 98

294 1059 ÖMER FARUK SÖĞÜT 6E 2 13 -2,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 16 59 -3,67 130,667 30 293 1819 2216 5892
% 98

295 590 FATIMANUR DEĞİRMEN6H 2 13 -2,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 14 60 -5,99 129,500 28 295 1825 2222 5908
% 98

296 144 ALİHAN KARAKAYA 6H 3 11 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 15 59 -4,67 129,333 29 296 1826 2223 5910
% 98

297 394 EYLÜL ÇAKIR 6G 5 10 1,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 14 61 -6,34 128,667 30 297 1829 2227 5916
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL ESENLER Ayvalıdere Ortaokulu 6. SINIF 2022-2023 LGS 5.DENEME 305 1889 2294 6031

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,77 6 6 4,01 8 6 5,57 5 4 3,23 5 4 3,36 5 4 3,10 34 33 23,04 258,080

Okul Ortalaması 5 9 2,38 5 9 2,17 6 8 3,69 4 6 2,10 5 5 2,80 4 6 2,19 29 42 15,33 221,820

KATILIMLAR

298 315 ELANU KEMEÇ 6H 2 13 -2,33 5 10 1,67 0 15 -5,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 15 60 -4,99 122,667 30 298 1851 2252 5960
% 99

299 979 SUHROB SAYDİRASU 6A 3 12 -1,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 11 54 -7,00 122,333 32 299 1852 2253 5962
% 99

300 976 NUR ALVVAYS 6D 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 12 63 -9,00 122,000 30 300 1853 2254 5964
% 99

301 1265 ALİNEJAT KAÇAR 6A 6 9 3,00 1 14 -3,67 0 15 -5,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 14 61 -6,34 119,333 33 301 1859 2260 5975
% 99

302 781 MUHAME*NOR HORY 6A 2 12 -2,00 3 11 -0,67 2 13 -2,33 1 8 -1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 12 60 -8,00 117,500 34 302 1864 2265 5985
% 99

303 65 ABDULLAH AK  1 14 -3,67 4 11 0,33 0 15 -5,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 16 59 -3,67 116,667 3 303 1866 2267 5989
% 99

304 409 SUDENAZ YALIN 6B 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 13 62 -7,68 116,000 27 304 1868 2269 5991
% 99

305 576 ŞEHRİBAN A STAM 6K 2 12 -2,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 12 62 -8,66 105,333 35 305 1880 2283 6011
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
 5İ 6 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6İ 6K

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 5İ 6 6A 6B 6C 6D


